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Sıra 

 
 
Ö.No 

 

İsim 

 

Sınıf  

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN)  

Türkçe SO SYAL BİLGİL EDRin K.ve A.B. İngilizce  Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 7 7    4,26 5 4    4,00 5 4    3,20 5 3 4,29  6 6 4,11  6 7 3,92  34 31 23,78  216,960  

Okul Ortalaması  7 7    4,93 5 4    4,01 5 4    3,51 6 3 4,76  6 6 3,85  7 7 4,40  36 32 25,46  224,760  

1 506 ESLEM KUZU 5B 10   4  8,67 10   0 10,00 7 3  6,00 8 1 7,67 14 1 13,67 12 3 11,00 61 12 57,01 405,005 1 1 10 98 
1980 

% 6,62 

2 321 ELİF NUR KABAN 5A 13   2  12,33 9 1  8,67 10   0 10,00 8 2 7,33 10 1 9,67 11 4 9,67 61 10 57,67 389,931 1 2 18 135 
2561 

% 8,56 

3 395 HATİCE SUBAŞI 5B 9 5  7,33 8 2  7,33 10   0 10,00 8 1 7,67 11 1 10,67 13 1 12,67 59 10 55,67 385,827 2 3 19 146 
2716 

% 9,08 

4 205 ZEKİYE NUR BAŞTUH 5C 14   1  13,67 8 2  7,33 8 2  7,33 8 1 7,67 8 4 6,67 13 2 12,33 59 12 55,00 384,353 1 4 21 150 
2778 

% 9,29 

5 35 ESRA BETÜL TÜRKME 5B 12   2  11,33 10   0 10,00 8 2  7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 3 10,00 58 10 54,66 374,846 3 5 24 173 
3178 

% 11 

6 237 HACER EYLÜL YAVUZ 5B 13   2  12,33 8 2  7,33 10   0 10,00 6 3 5,00 8 1 7,67 10 2 9,33 55 10 51,66 361,388 4 6 25 189 
3782 

% 13 

7 360 ŞUHEDA GÜL AKBAŞ 5B 11   4  9,67 7 3  6,00 10   0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 6 5 4,33 57 14 52,33 358,381 5 7 29 199 
3947 

% 13 

8 275 SUEDA KARACAN 5B 14   1  13,67 9 1  8,67 9 1  8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 7 7 4,67 56 11 52,35 347,540 6 8 39 231 
4477 

% 15 

9 440 EVANUR NEHİR EMRE 5B 10   3  9,00 8 0  8,00 7 0  7,00 9 0 9,00 7 1 6,67 11 2 10,33 52 6 50,00 344,837 7 9 41 236 
4623 

% 15 

10 227 RANİM ELKULAYB 5B 10   0  10,00 9 1  8,67 9 1  8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 11 4 9,67 54 8 51,34 334,706 8 10 53 269 
5114 

% 17 

11 96 BEYLESAN RASLAN 5D 9 6  7,00 10   0 10,00 7 3  6,00 10 0 10,00 9 4 7,67 10 5 8,33 55 18 49,00 331,361 1 11 56 275 
5288 

% 18 

12 260 IBTISAM ALABDULLA 5A 8 6  6,00 7 3  6,00 5 5  3,33 6 4 4,67 11 1 10,67 11 4 9,67 48 23 40,34 330,287 2 12 57 279 
5354 

% 18 

13 398 HAFSA BERRA ÇABUK 5B 10   4  8,67 10   0 10,00 9 1  8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 5 8,33 55 14 50,34 330,132 9 13 58 280 
5367 

% 18 

14 46 ELİF ALTUN 5B 10   5  8,33 7 3  6,00 5 4  3,67 6 3 5,00 11 3 10,00 9 3 8,00 48 21 41,00 329,242 10 14 60 283 
5406 

% 18 

15 417 FAHRİYE KÜÇÜKOĞLU 5B 10   5  8,33 8 2  7,33 9 1  8,67 8 1 7,67 7 1 6,67 10 4 8,67 52 14 47,34 327,163 11 15 64 292 
5499 

% 18 

16 301 ECRİN ÇİÇEK 5D 7 4  5,67 7 2  6,33 9 0  9,00 4 2 3,33 10 3 9,00 11 3 10,00 48 14 43,33 325,996 2 16 67 298 
5550 

% 19 

17 172 SÜMEYYE AY 5B 9 6  7,00 8 2  7,33 9 1  8,67 8 1 7,67 5 2 4,33 13 2 12,33 52 14 47,33 325,308 12 17 69 303 
5583 

% 19 

18 435 SÜMEYYE HAZAL ÇEL 5B 10   5  8,33 8 2  7,33 8 2  7,33 9 1 8,67 8 5 6,33 10 5 8,33 53 20 46,32 321,809 13 18 72 311 
5751 

% 19 

19 125 ZÜLEYHA BİŞKEN 5D 9 6  7,00 5 5  3,33 5 5  3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 13 2 12,33 46 24 37,99 321,614 3 19 75 314 
5764 

% 19 

20 200 MUALLA BUYURMAN 5B 10   3  9,00 5 4  3,67 6 2  5,33 7 2 6,33 8 2 7,33 10 3 9,00 46 16 40,66 320,130 14 20 76 319 
5843 

% 20 

21 283 ZEYNEP SUDE ALTUĞ 5B 9 5  7,33 9 1  8,67 8 2  7,33 9 0 9,00 4 3 3,00 12 2 11,33 51 13 46,66 312,880 15 21 83 339 
6259 

% 21 

22 71 HACER MELİK 5D 11   3  10,00 7 1  6,67 10   0 10,00 4 0 4,00 2 3 1,00 13 1 12,67 47 8 44,34 310,205 4 22 88 348 
6407 

% 21 

23 198 ELİF AKGÜNLÜ 5B 10   4  8,67 6 4  4,67 8 2  7,33 7 2 6,33 5 7 2,67 13 2 12,33 49 21 42,00 309,299 16 23 91 351 
6453 

% 22 

24 89 MELİSA ALTUNTAŞ 5B 9 6  7,00 6 3  5,00 5 5  3,33 9 1 8,67 7 5 5,33 11 3 10,00 47 23 39,33 302,837 17 24 98 371 
6848 

% 23 

25 268 NESRİN PELTEK 5C 9 6  7,00 7 3  6,00 10   0 10,00 5 5 3,33 8 7 5,67 10 5 8,33 49 26 40,33 296,003 2 25 107 394 
7257 

% 24 

26 236 REYYAN ESRA YÜKSE 5A 9 6  7,00 8 2  7,33 4 6  2,00 9 0 9,00 9 4 7,67 8 7 5,67 47 25 38,67 294,821 3 26 109 398 
7333 

% 25 

27 156 MERVE PELİN 5B 10   5  8,33 7 3  6,00 5 5  3,33 9 1 8,67 6 6 4,00 10 5 8,33 47 25 38,66 290,510 18 27 119 411 
7577 

% 25 

28 284 AYLA ABDULLAHELNI 5C 9 6  7,00 7 3  6,00 7 3  6,00 6 4 4,67 8 5 6,33 9 5 7,33 46 26 37,33 289,400 3 28 125 420 
7636 

% 26 

29 500 HAYRUNNİSA AYDEN 5B 9 6  7,00 8 2  7,33 7 3  6,00 7 1 6,67 8 0 8,00 6 6 4,00 45 18 39,00 288,052 19 29 129 425 
7711 

% 26 

30 121 NİSA NUR KIZIL 5B 9 6  7,00 6 4  4,67 3 1  2,67 8 2 7,33 11 4 9,67 5 5 3,33 42 22 34,67 285,744 20 30 136 434 
7838 

% 26 

31 211 MERVE NUR DENİZ 5C 9 6  7,00 9 1  8,67 9 1  8,67 8 2 7,33 7 6 5,00 8 7 5,67 50 23 42,34 285,433 4 31 137 439 
7858 

% 26 

32 1 ELİF SUDE YETİM 5C 11   4  9,67 6 4  4,67 7 3  6,00 3 4 1,67 9 3 8,00 6 7 3,67 42 25 33,68 282,943 5 32 146 456 
8020 

% 27 

33 264 SUDENAZ ÇİFTÇİ 5D 10   5  8,33 4 6  2,00 6 4  4,67 5 5 3,33 9 5 7,33 8 7 5,67 42 32 31,33 278,683 5 33 156 471 
8296 

% 28 
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 7 7    4,26 5 4    4,00 5 4    3,20 5 3 4,29  6 6 4,11  6 7 3,92  34 31 23,78  216,960  

Okul Ortalaması  7 7    4,93 5 4    4,01 5 4    3,51 6 3 4,76  6 6 3,85  7 7 4,40  36 32 25,46  224,760  

34 263 ROSUL ALMOHAMMA 5D 8 5  6,33 4 5  2,33 5 2  4,33 10 0 10,00 9 3 8,00 5 7 2,67 41 22 33,66 268,260 6 34 174 520 
8993 

% 30 

35 54 ELİF NUR SARAÇOĞL 5B 9 4  7,67 5 4  3,67 5 3  4,00 7 2 6,33 6 3 5,00 7 3 6,00 39 19 32,67 267,765 21 35 175 522 
9013 

% 30 

36 479 ZEYNEP ESLEM KAÇA 5B 10   5  8,33 8 2  7,33 4 6  2,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 10 1,67 43 26 34,33 262,631 22 36 188 552 
9360 

% 31 

37 466 MERYEM BOZDAĞ 5A 8 4  6,67 5 1  4,67 5 3  4,00 3 3 2,00 6 3 5,00 8 2 7,33 35 16 29,67 261,475 4 37 192 560 
9465 

% 32 

38 267 NİSA DEMİR 5D 9 6  7,00 8 2  7,33 5 5  3,33 9 1 8,67 7 8 4,33 7 8 4,33 45 30 34,99 259,319 7 38 199 576 
9621 

% 32 

39 69 YÜSRA YUMUŞAKDAŞ 5D 7 7  4,67 7 3  6,00 5 4  3,67 5 1 4,67 6 7 3,67 9 3 8,00 39 25 30,68 251,909 8 39 219 622 
10155 

% 34 

40 243 FEYZA ENSER 5B 9 5  7,33 7 3  6,00 8 2  7,33 6 2 5,33 3 5 1,33 8 5 6,33 41 22 33,65 247,128 23 40 235 650 
10495 

% 35 

41 412 SÜMEYYE RANA PARL 5B 7 6  5,00 5 3  4,00 8 1  7,67 5 3 4,00 7 4 5,67 6 6 4,00 38 23 30,34 244,509 24 41 248 667 
10720 

% 36 

42 60 HİRA NUR ÇELİK 5A 10   4  8,67 8 1  7,67 6 2  5,33 6 2 5,33 4 3 3,00 4 7 1,67 38 19 31,67 235,733 5 42 272 708 
11357 

% 38 

43 414 ELİF ZÜMRA GÜNDÜZ 5C 8 7  5,67 8 2  7,33 7 3  6,00 6 3 5,00 6 6 4,00 6 9 3,00 41 30 31,00 234,361 6 43 274 715 
11452 

% 38 

44 113 SILA ALMİNA DOLMA 5D 6 9  3,00 5 3  4,00 4 3  3,00 6 2 5,33 7 6 5,00 8 6 6,00 36 29 26,33 233,998 9 44 275 716 
11473 

% 38 

45 134 FATMA ZEHRA KIYTAK 5D 6 9  3,00 5 5  3,33 6 4  4,67 6 3 5,00 6 6 4,00 9 6 7,00 38 33 27,00 233,932 10 45 276 717 
11479 

% 38 

46 380 RUMEYSA KARAKAYA 5A 9 6  7,00 6 4  4,67 3 7  0,67 7 3 6,00 8 7 5,67 5 10 1,67 38 37 25,68 232,333 6 46 282 734 
11616 

% 39 

47 447 RUMEYSA İNATOĞLU 5C 7 7  4,67 5 5  3,33 4 5  2,33 7 3 6,00 6 7 3,67 8 6 6,00 37 33 26,00 232,238 7 47 283 735 
11627 

% 39 

48 204 ELİF BERNA YILDIRIM 5B 9 5  7,33 5 5  3,33 7 3  6,00 3 4 1,67 5 2 4,33 6 8 3,33 35 27 25,99 231,920 25 48 284 736 
11651 

% 39 

49 337 EYLÜL ECRİN AKBAŞ 5C 8 7  5,67 4 6  2,00 7 3  6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 7 8 4,33 40 35 28,33 229,600 8 49 292 754 
11844 

% 40 

50 272 REYYAN HORUZLU 5C 7 8  4,33 4 6  2,00 6 4  4,67 9 0 9,00 8 6 6,00 5 10 1,67 39 34 27,67 228,878 9 50 295 761 
11904 

% 40 

51 226 ERVA KAHVECİBAŞI 5C 8 7  5,67 6 4  4,67 5 5  3,33 4 6 2,00 7 4 5,67 6 9 3,00 36 35 24,34 228,316 10 51 296 764 
11936 

% 40 

52 437 HATİCE KÜBRA ÇİMEN 5D 8 7  5,67 7 3  6,00 2 8  -0,67 5 5 3,33 8 7 5,67 6 9 3,00 36 39 23,00 226,320 11 52 304 776 
12106 

% 40 

53 459 FATMA NUR ÖGÜN 5B 7 8  4,33 5 5  3,33 6 4  4,67 5 4 3,67 3 2 2,33 9 6 7,00 35 29 25,33 224,806 26 53 310 792 
12231 

% 41 

54 221 BERRA KAHVECİBAŞI 5C 8 5  6,33 5 2  4,33 4 5  2,33 5 4 3,67 5 6 3,00 6 4 4,67 33 26 24,33 223,675 11 54 313 798 
12323 

% 41 

55 304 MİNA NUR KARA 5C 7 8  4,33 6 3  5,00 4 5  2,33 7 3 6,00 5 9 2,00 8 5 6,33 37 33 25,99 222,339 12 55 319 806 
12434 

% 42 

56 242 SÜMEYRA CAN 5C 8 7  5,67 6 4  4,67 5 4  3,67 6 3 5,00 7 7 4,67 5 9 2,00 37 34 25,68 221,642 13 56 322 810 
12492 

% 42 

57 234 FATMA ZEHRA HART 5C 7 6  5,00 8 1  7,67 7 3  6,00 8 2 7,33 3 11 -0,67 8 7 5,67 41 30 31,00 217,116 14 57 348 846 
12889 

% 43 

58 253 ZEYNEP MİNA BAHÇE 5D 5 6  3,00 4 4  2,67 2 5  0,33 6 1 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 29 24 21,00 215,408 12 58 359 871 
13037 

% 44 

59 384 ADİLE IŞIK 5C 6 8  3,33 7 3  6,00 8 2  7,33 6 4 4,67 3 6 1,00 8 7 5,67 38 30 28,00 212,345 15 59 381 909 
13310 

% 45 

60 122 EMİNE POLAT 5A 9 6  7,00 8 2  7,33 3 7  0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 36 39 23,00 207,181 7 60 403 949 
13798 

% 46 

61 235 CEYDA ZELİHA ÖRER 5B 8 7  5,67 4 5  2,33 5 5  3,33 4 2 3,33 4 2 3,33 4 3 3,00 29 24 20,99 207,010 27 61 404 952 
13815 

% 46 

62 316 MAYA ELŞEHİR 5D 5 9  2,00 4 6  2,00 5 5  3,33 9 0 9,00 8 6 6,00 4 9 1,00 35 35 23,33 206,400 13 62 409 960 
13860 

% 46 

63 104 FATMA REYYAN İREN 5B 7 5  5,33 6 2  5,33 6 2  5,33 7 2 6,33 5 8 2,33 4 8 1,33 35 27 25,98 203,944 28 63 426 981 
14059 

% 47 

64 292 SENA ESLEM BAYLUĞ 5D 6 7  3,67 5 4  3,67 6 3  5,00 5 5 3,33 5 4 3,67 5 6 3,00 32 29 22,34 203,766 14 64 427 982 
14073 

% 47 

65 387 AYŞE NUR KARATAŞ 5A 6 6  4,00 4 6  2,00 3 5  1,33 6 2 5,33 3 7 0,67 9 6 7,00 31 32 20,33 202,947 8 65 430 989 
14140 

% 47 

66 499 ASMAA ALALI ALOMA 5C 8 6  6,00 4 6  2,00 3 7  0,67 9 1 8,67 8 7 5,67 2 12 -2,00 34 39 21,01 200,908 16 66 445 1008 
14328 

% 48 
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 7 7    4,26 5 4    4,00 5 4    3,20 5 3 4,29  6 6 4,11  6 7 3,92  34 31 23,78  216,960  

Okul Ortalaması  7 7    4,93 5 4    4,01 5 4    3,51 6 3 4,76  6 6 3,85  7 7 4,40  36 32 25,46  224,760  

67 469 ELİF NAZ ÜRKMEZ 5A 8 3  7,00 6 3  5,00 3 7  0,67 3 3 2,00 7 0 7,00 1 12 -3,00 28 28 18,67 200,101 9 67 450 1016 
14390 

% 48 

68 446 ZEYNEP YILDIZ 5D 7 8  4,33 1 9  -2,00 3 7  0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 7 8 4,33 31 44 16,33 196,787 15 68 463 1040 
14670 

% 49 

69 274 FATMA HORUZ 5A 6 9  3,00 6 4  4,67 8 2  7,33 5 4 3,67 3 9 0,00 8 7 5,67 36 35 24,34 196,070 10 69 469 1048 
14723 

% 49 

70 366 ESLEM KARAY 5D 5 9  2,00 3 7  0,67 5 5  3,33 3 7 0,67 10 5 8,33 4 11 0,33 30 44 15,33 195,557 16 70 475 1055 
14780 

% 49 

71 294 ÖZLEM DEMİR 5D 5 7  2,67 5 2  4,33 2 4  0,67 3 4 1,67 5 9 2,00 8 5 6,33 28 31 17,67 194,858 17 71 485 1069 
14839 

% 50 

72 396 ESRA YEŞİLTEPE 5A 5   10  1,67 4 6  2,00 5 5  3,33 6 3 5,00 5 9 2,00 8 7 5,67 33 40 19,67 193,212 11 72 495 1087 
15008 

% 50 

73 391 ALİYE AKSOY 5D 3    11 -0,67 4 5  2,33 4 6  2,00 8 2 7,33 6 9 3,00 8 7 5,67 33 40 19,66 190,978 18 73 514 1118 
15238 

% 51 

74 353 ZEYNEP ERVA DOĞRU 5A 8 6  6,00 2 8  -0,67 4 6  2,00 2 7 -0,33 6 6 4,00 5 10 1,67 27 43 12,67 185,487 12 74 562 1195 
15814 

% 53 

75 73 RITAJ SABHA 5A 3    12 -1,00 5 5  3,33 2 8  -0,67 9 1 8,67 4 9 1,00 9 6 7,00 32 41 18,33 181,735 13 75 589 1237 
16207 

% 54 

76 52 ELİF NİDA ENGUL 5C 9 6  7,00 7 3  6,00 3 7  0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 31 44 16,34 179,507 17 76 600 1253 
16418 

% 55 

77 251 ZEYNEP TOPRAK 5C 7 8  4,33 5 5  3,33 3 7  0,67 4 6 2,00 4 10 0,67 7 8 4,33 30 44 15,33 178,588 18 77 608 1266 
16504 

% 55 

78 101 ŞÜHEDA MARIŞMAK 5A 8 4  6,67 6 2  5,33 3 5  1,33 5 3 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 28 28 18,66 177,015 14 78 619 1285 
16668 

% 56 

79 289 SÜMEYYE TAŞÇI 5C 7 8  4,33 4 6  2,00 3 7  0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 5 10 1,67 31 44 16,34 175,721 19 79 630 1300 
16796 

% 56 

80 295 SENEM ÇİÇEK 5D 7 7  4,67 2 6  0,00 1 2  0,33 
 

3 11 -0,67 8 3 7,00 21 29 11,33 174,783 19 80 638 1312 
16907 

% 57 

81 372 CANE ALMHIMID 5A 6 9  3,00 6 4  4,67 4 6  2,00 5 5 3,33 6 7 3,67 3 10 -0,33 30 41 16,34 171,511 15 81 666 1350 
17271 

% 58 

82 443 HATİCE TÜL KÜBRAK 5D 8 6  6,00 2 8  -0,67 3 5  1,33 5 4 3,67 4 10 0,67 5 10 1,67 27 43 12,67 166,927 20 82 708 1417 
17784 

% 59 

83 393 ŞAM ALHSANI ALA AK 5D 3    12 -1,00 5 5  3,33 2 8  -0,67 6 4 4,67 5 7 2,67 7 8 4,33 28 44 13,33 165,821 21 83 715 1433 
17895 

% 60 

84 299 ECRİN ÇİÇEK 5A 5 9  2,00 6 4  4,67 4 6  2,00 6 4 4,67 5 7 2,67 4 11 0,33 30 41 16,34 165,146 16 84 724 1447 
17971 

% 60 

85 550 ALİYE SENA GÜNEŞ 5A 6 9  3,00 4 6  2,00 5 5  3,33 6 4 4,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 30 44 15,33 159,362 17 85 795 1554 
18666 

% 62 

86 475 SÜMEYYE ÇULU 5C 6 9  3,00 2 8  -0,67 1 9  -2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 5 10 1,67 25 50 8,33 159,312 20 86 797 1557 
18675 

% 62 

87 240 İSLİM NUR BUCAK 5D 4   11  0,33 4 6  2,00 6 4  4,67 3 7 0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 28 47 12,34 155,695 22 87 836 1610 
19130 

% 64 

88 193 EBRAR KARADEMİR 5A 8 7  5,67 6 4  4,67 4 6  2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 28 41 14,34 155,629 18 88 837 1612 
19137 

% 64 

89 86 SEMİYE AYKOL 5C 2    13 -2,33 4 5  2,33 3 3  2,00 1 2 0,33 8 7 5,67 5 10 1,67 23 40 9,67 155,203 21 89 845 1622 
19194 

% 64 

90 143 İKBAL DEMİRKAN 5B 6 8  3,33 3 6  1,00 8 2  7,33 6 3 5,00 1 5 -0,67 3 9 0,00 27 33 15,99 147,331 29 90 932 1752 
20085 

% 67 

91 371 MERVE ADAK 5A 5 9  2,00 5 5  3,33 3 7  0,67 4 6 2,00 5 9 2,00 4 11 0,33 26 47 10,33 146,376 19 91 947 1772 
20210 

% 68 

92 310 AMİNE DURMAZ 5A 4   11  0,33 2 8  -0,67 2 8  -0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 5 10 1,67 24 51 6,99 145,257 20 92 957 1789 
20349 

% 68 

93 369 KEVSER AYHAN 5C 8 7  5,67 2 8  -0,67 1 9  -2,00 6 4 4,67 3 10 -0,33 4 10 0,67 24 48 8,01 144,766 22 93 971 1806 
20438 

% 68 

94 381 AYŞE SADIKA KARAT 5C 6 9  3,00 5 4  3,67 2 6  0,00 3 3 2,00 2 10 -1,33 5 6 3,00 23 38 10,34 143,134 23 94 992 1843 
20648 

% 69 

95 457 BEYZA NUR DEMİREL 5D 3    12 -1,00 2 8  -0,67 2 8  -0,67 3 7 0,67 8 7 5,67 4 11 0,33 22 53 4,33 142,400 23 95 1003 1856 
20733 

% 69 

96 451 YAĞMUR EZEL DOĞA 5A 5   10  1,67 5 5  3,33 3 7  0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 27 48 11,01 140,831 21 96 1023 1885 
20919 

% 70 

97 441 ELİF NUR ASLAN 5C 4 6  2,00 5 3  4,00 2 2  1,33 3 1 2,67 3 6 1,00 2 6 0,00 19 24 11,00 140,386 24 97 1031 1897 
20986 

% 70 

98 72 ZEHRA ATEŞ 5B 3    12 -1,00 3 7  0,67 4 4  2,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 7 6 5,00 26 40 12,67 139,778 30 98 1044 1913 
21064 

% 70 

99 493 ECRİN ELA ALAN 5A 5   10  1,67 5 5  3,33 1 9  -2,00 4 4 2,67 5 7 2,67 3 11 -0,67 23 46 7,67 138,737 22 99 1061 1933 
21196 

% 71 
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ULU 

OZ 

ARUK 

0 

OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı) 
KATILIMLAR 

İL İLÇE  OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE  İL GENEL 

ŞANLIURFA  HALİLİYE  VEYSEL KARANİ İMAM HATİP ORTAOK 5. SINIF LGS 2.DENEME 113 2364 3712 29906 

 

Sıra 

 
 
Ö.No 

 

İsim 

 

Sınıf  

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN)  

Türkçe SO SYAL BİLGİL EDRin K.ve A.B. İngilizce  Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 7 7    4,26 5 4    4,00 5 4    3,20 5 3 4,29  6 6 4,11  6 7 3,92  34 31 23,78  216,960  

Okul Ortalaması  7 7    4,93 5 4    4,01 5 4    3,51 6 3 4,76  6 6 3,85  7 7 4,40  36 32 25,46  224,760  

100 206 HATİCE KÜBRA HOR 5C 7 8  4,33 2 8  -0,67 3 7  0,67 6 3 5,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 25 49 8,67 138,325 25 100 1067 1942 
21261 

% 71 

101 429 ZEHRA KIZILATEŞ 5C 3    10 -0,33 2 8  -0,67 1 9  -2,00 2 6 0,00 6 8 3,33 5 10 1,67 19 51 2,00 131,888 26 101 1177 2098 
22141 

% 74 

102 335 CENNET FİRDEVS AC 5D 5   10  1,67 4 6  2,00 1 9  -2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 22 53 4,34 129,011 24 102 1219 2158 
22490 

% 75 

103 399 ELİF YEDİKARDEŞ 5A 5   10  1,67 2 8  -0,67 3 7  0,67 4 6 2,00 5 9 2,00 3 11 -0,67 22 51 5,00 127,947 23 103 1242 2189 
22653 

% 76 

104 119 ŞAM SARIR 5A 4 9  1,00 4 6  2,00 4 5  2,33 9 1 8,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 27 45 12,00 127,289 24 104 1253 2209 
22758 

% 76 

105 359 HİRA NUR ÇİÇEK 5A 2    13 -2,33 4 6  2,00 5 5  3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 24 51 7,00 127,261 25 105 1255 2211 
22761 

% 76 

106 291 ESRA ÖZBEY 5C 4   11  0,33 4 6  2,00 1 9  -2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 22 53 4,33 119,171 27 106 1397 2418 
23906 

% 80 

107 161 LEYEL ELTAAN 5D 2    12 -2,00 3 7  0,67 4 6  2,00 6 4 4,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 24 50 7,34 117,189 25 107 1436 2476 
24206 

% 81 

108 3920 ESMA AKSOY 5D 5 9  2,00 0    10 -3,33 4 5  2,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 2 12 -2,00 17 55 -1,33 104,396 26 108 1714 2857 
26074 

% 87 

109 56 ZEYNEP SALGUT 5D 5   10  1,67 2 8  -0,67 2 8  -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 19 56 0,34 101,756 27 109 1779 2939 
26441 

% 88 

110 401 FEYZA DOĞAN 5A 4 9  1,00 2 6  0,00 2 5  0,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 3 10 -0,33 16 44 1,33 94,245 26 110 1940 3154 
27317 

% 91 

111 378 FİRDEVS BOZTEPELİ 5C 3    12 -1,00 2 8  -0,67 2 8  -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 16 59 -3,68 82,857 28 111 2124 3396 
28436 

% 95 

112 470 CURİYE İDEMEN 5D 2 6  0,00 1 3  0,00 0 5  -1,67 1 5 -0,67 1 5 -0,67 0 5 -1,67 5 29 -4,68 77,083 28 112 2173 3461 
28790 

% 96 

113 296 EMİNE ŞEVİN YILMAZ 5D 0    14 -4,67 3 7  0,67 1 7  -1,33 0 8 -2,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 11 58 -8,34 58,543 29 113 2316 3646 
29563 

% 99 
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