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Sıra 

 

 
Ö.No 

 
İsim 

 
Sınıf 

Sözel(TÜR) Sözel(SOS) Sözel(DİN) Sözel(İNG) Sa yısal(MAT) Sayısal(FEN)  

TürkçeSO SYALBİLGİL EDRinK.veA.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı SnfOkul İlçe İl Genel 

GenelOrtalama 7 65,46 4 52,46 5 43,61 6 3 4,60 6 6 4,03 6 7 3,74 34 31 23,90 220,950 
 

OkulOrtalaması 8 66,15 4 52,41 5 43,99 5 3 4,40 6 6 3,87 6 7 3,64 35 30 24,46 222,900 
 

1 82 SEVDEERVASEVAL 6B 14113,67 9 18,67 9 18,67 10 0 10,00 15 0 15,00 12 3 11,00 69 6 67,01 457,011 1 1 5 30 
520 

%1,80 

2 97 ŞEYMAELSELAMA 6B 1149,67 9 18,67 9 18,67 9 1 8,67 15 0 15,00 15 0 15,00 68 7 65,68 456,551 2 2 6 31 
530 

%1,84 

3 146 ECRİNATEŞ 6B 12311,00 9 18,67 10010,00 9 1 8,67 14 1 13,67 14 1 13,67 68 7 65,68 447,203 3 3 10 42 
722 

%2,51 

4 24 ZEYNEPOKKAŞ 6B 13212,33 8 17,67 9 18,67 10 0 10,00 13 2 12,33 13 2 12,33 66 8 63,33 433,400 4 4 12 66 
1117 

%3,88 

5 108 BETÜLKÜÇÜK 6B 1149,67 7 36,00 7 36,00 10 0 10,00 14 1 13,67 12 2 11,33 61 13 56,67 410,900 5 5 26 111 
1839 

%6,38 

6 400 ZEYNEPKINACIOĞLU 6C 9 67,00 6 44,67 7 36,00 9 1 8,67 13 1 12,67 14 1 13,67 58 16 52,68 395,562 1 6 36 143 
2432 

%8,44 

7 31 BERRAATBİNİCİ 6B 1149,67 4 62,00 10010,00 10 0 10,00 13 2 12,33 10 5 8,33 58 17 52,33 377,785 6 7 49 187 
3123 

%11 

8 76 MİHRİMAHKINA 6B 1149,67 5 53,33 8 27,33 9 1 8,67 13 1 12,67 10 4 8,67 56 17 50,34 376,624 7 8 50 190 
3167 

%11 

9 503 FATMA NUREFŞAN U 6C 1149,67 6 44,67 9 18,67 8 1 7,67 11 2 10,33 10 3 9,00 55 15 50,01 362,664 2 9 67 231 
3799 

%13 

10 53 ECRİNYAĞMURDEMİ 6B 13212,33 8 27,33 7 36,00 9 1 8,67 11 3 10,00 8 6 6,00 56 17 50,33 358,428 8 10 68 241 
3979 

%14 

11 77 NİDAGÖKTEKİN 6B 12311,00 6 35,00 8 27,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 4 5,67 53 12 49,00 348,732 9 11 79 271 
4425 

%15 

12 66 HÜSNANURUSAL 6B 12311,00 6 44,67 8 27,33 9 1 8,67 8 6 6,00 11 3 10,00 54 19 47,67 341,749 10 12 89 290 
4740 

%16 

13 12 EMAMAALFARHAN 6B 12311,00 4 52,33 8 27,33 10 0 10,00 9 3 8,00 9 4 7,67 52 17 46,33 340,128 11 13 90 294 
4808 

%17 

14 361 ZEYNEPSOLMAZ 6A 1149,67 7 36,00 8 27,33 5 5 3,33 11 2 10,33 9 5 7,33 51 21 43,99 339,174 1 14 92 296 
4866 

%17 

15 57 FEHİMEDEMİRKAN 6B 1149,67 6 44,67 9 18,67 9 1 8,67 9 3 8,00 9 6 7,00 53 19 46,68 331,516 12 15 102 314 
5213 

%18 

16 84 SUNDUSALSHAI 6B 1048,67 8 27,33 6 35,00 10 0 10,00 6 1 5,67 11 2 10,33 51 12 47,00 331,180 13 16 103 315 
5231 

%18 

17 3 EMİNEALTUNDAĞ 6A 11110,67 4 52,33 6 35,00 6 1 5,67 10 1 9,67 8 3 7,00 45 14 40,34 330,422 2 17 106 318 
5270 

%18 

18 422 BERFİN POLAT 6C 1149,67 9 18,67 9 18,67 5 4 3,67 10 3 9,00 8 7 5,67 52 20 45,35 325,989 3 18 112 332 
5509 

%19 

19 530 HATİCEPELTEK 6E 13112,67 2 8-0,67 9 18,67 5 5 3,33 10 5 8,33 8 7 5,67 47 27 38,00 317,162 1 19 124 361 
5948 

%21 

20 44 BEDRİYEAHSENÇİÇE 6B 14113,67 5 53,33 8 27,33 8 2 7,33 8 5 6,33 7 7 4,67 50 22 42,66 316,722 14 20 126 364 
5973 

%21 

21 502 MERYEMYAPICIER 6E 1058,33 5 53,33 6 44,67 6 4 4,67 12 3 11,00 8 7 5,67 47 28 37,67 316,115 2 21 128 367 
6015 

%21 

22 394 DUYGUTUANAÇITIRI 6B 8 75,67 4 62,00 7 26,33 8 2 7,33 12 1 11,67 8 6 6,00 47 24 39,00 314,932 15 22 132 374 
6086 

%21 

23 348 ZEYNEBHATUNKAR 6A 11210,33 4 52,33 9 18,67 7 2 6,33 7 3 6,00 9 3 8,00 47 16 41,66 314,441 3 23 133 375 
6105 

%21 

24 288 REYYANGÖK 6A 8 75,67 5 34,00 8 17,67 5 5 3,33 13 1 12,67 6 5 4,33 45 22 37,67 308,041 4 24 143 398 
6469 

%22 

25 182 ELİFİREMPOLAT 6A 9 67,00 5 34,00 6 35,00 7 3 6,00 12 0 12,00 6 7 3,67 45 22 37,67 307,612 5 25 144 400 
6496 

%23 

26 460 ELMASEELŞEHİR 6D 9 47,67 3 41,67 7 16,67 10 0 10,00 12 1 11,67 4 7 1,67 45 17 39,35 303,877 1 26 153 419 
6701 

%23 

27 531 HAYRUNNİSAKIZILAT 6C 1149,67 6 44,67 9 18,67 8 1 7,67 8 4 6,67 7 6 5,00 49 20 42,35 303,332 4 27 155 422 
6725 

%23 

28 489 AYSUN ECE ALTIN 6E 1149,67 6 44,67 8 27,33 8 2 7,33 12 3 11,00 4 11 0,33 49 26 40,33 302,557 3 28 158 430 
6777 

%24 

29 209 MERYEM SULTANGÜ 6A 1149,67 6 44,67 6 44,67 6 4 4,67 9 3 8,00 8 7 5,67 46 26 37,35 302,476 6 29 159 431 
6782 

%24 

30 405 IRMAKDOKUMACI 6C 1048,67 4 62,00 7 36,00 6 4 4,67 11 4 9,67 7 8 4,33 45 29 35,34 297,357 5 30 170 454 
7044 

%24 

31 70 İDENURUSAL 6B 8 75,67 5 53,33 10010,00 8 2 7,33 7 4 5,67 10 5 8,33 48 23 40,33 292,267 16 31 190 479 
7330 

%25 

32 55 ELİFKARAGEÇİ 6B 1048,67 6 44,67 8 27,33 10 0 10,00 5 10 1,67 11 4 9,67 50 24 42,01 291,806 17 32 192 482 
7357 

%26 

33 430 BUĞLEMŞEKER 6C 1149,67 8 27,33 9 18,67 8 2 7,33 5 4 3,67 8 6 6,00 49 19 42,67 290,516 6 33 195 487 
7432 

%26 
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Sıra 

 

 
Ö.No 

 
İsim 

 
Sınıf 

Sözel(TÜR) Sözel(SOS) Sözel(DİN) Sözel(İNG) Sa yısal(MAT) Sayısal(FEN)  

TürkçeSO SYALBİLGİL EDRinK.veA.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı SnfOkul İlçe İl Genel 

GenelOrtalama 7 65,46 4 52,46 5 43,61 6 3 4,60 6 6 4,03 6 7 3,74 34 31 23,90 220,950 
 

OkulOrtalaması 8 66,15 4 52,41 5 43,99 5 3 4,40 6 6 3,87 6 7 3,64 35 30 24,46 222,900 
 

34 45 BÜŞRAKARA 6B 1058,33 9 18,67 10010,00 9 1 8,67 6 6 4,00 6 2 5,33 50 15 45,00 289,640 18 34 199 492 
7495 

%26 

35 358 ZEYNEPRANAÇAKM 6A 12311,00 6 44,67 8 27,33 2 0 2,00 10 1 9,67 1 1 0,67 39 11 35,34 287,761 7 35 204 500 
7607 

%26 

36 332 ELİFNURKARADEMİR 6E 7 84,33 3 70,67 5 34,00 5 3 4,00 9 1 8,67 10 3 9,00 39 25 30,67 285,570 4 36 211 511 
7746 

%27 

37 62 FİRDEVSŞENATEŞ 6B 8 66,00 6 35,00 6 44,67 10 0 10,00 6 5 4,33 10 5 8,33 46 23 38,33 282,694 19 37 217 521 
7904 

%27 

38 522 GÜLNURDEMİR 6D 1149,67 8 27,33 7 26,33 5 5 3,33 5 8 2,33 10 4 8,67 46 25 37,66 282,475 2 38 218 522 
7917 

%27 

39 230 AHSENNİDAÖZDEN 6A 1058,33 7 36,00 5 53,33 6 3 5,00 8 4 6,67 7 7 4,67 43 27 34,00 276,746 8 39 225 541 
8239 

%29 

40 212 ELİF KURT 6A 1058,33 7 36,00 3 70,67 6 3 5,00 6 3 5,00 9 5 7,33 41 26 32,33 276,034 9 40 227 546 
8293 

%29 

41 473 ELİFNURYUNUSOĞLU 6B 1058,33 5 53,33 6 44,67 9 1 8,67 6 6 4,00 8 7 5,67 44 28 34,67 268,240 20 41 250 577 
8797 

%31 

42 421 BÜŞRANURARSLAN 6E 9 57,33 5 43,67 4 62,00 4 6 2,00 10 5 8,33 7 8 4,33 39 34 27,66 265,619 5 42 257 586 
8980 

%31 

43 5 ZEYNEBESLEMÖZER 6B 1149,67 1 30,00 8 27,33 10 0 10,00 3 7 0,67 9 4 7,67 42 20 35,34 264,789 21 43 261 590 
9025 

%31 

44 6 ELİFYORĞUN 6B 1058,33 6 44,67 6 44,67 10 0 10,00 7 6 5,00 5 6 3,00 44 25 35,67 264,253 22 44 263 592 
9061 

%31 

45 20 AYNURİNANÇ 6A 1058,33 4 62,00 5 53,33 6 4 4,67 9 5 7,33 6 9 3,00 40 34 28,66 260,362 10 45 274 610 
9318 

%32 

46 484 ESRAKOÇYİĞİT 6C 1058,33 7 36,00 9 09,00 9 0 9,00 2 6 0,00 8 5 6,33 45 19 38,66 255,852 7 46 285 631 
9635 

%33 

47 185 AYSİMAKOĞA 6D 7 84,33 7 36,00 7 36,00 4 6 2,00 7 8 4,33 10 5 8,33 42 33 30,99 255,589 3 47 287 634 
9659 

%34 

48 464 MERYEMBETÜL ŞAHİ 6A 9 57,33 5 53,33 5 24,33 7 3 6,00 8 5 6,33 6 9 3,00 40 29 30,32 254,458 11 48 288 638 
9731 

%34 

49 124 ZEYNEPYELDADÜLG 6B 1058,33 8 27,33 9 18,67 6 4 4,67 4 9 1,00 8 6 6,00 45 27 36,00 252,442 23 49 294 649 
9858 

%34 

50 561 RAHİMEHATUNKARA 6C 1039,00 8 27,33 8 27,33 7 3 6,00 5 8 2,33 6 7 3,67 44 25 35,66 251,923 8 50 297 652 
9903 

%34 

51 586 ZARİFENUR KALEND 6E 9 57,33 5 34,00 5 34,00 2 2 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 34 20 27,33 251,716 6 51 298 653 
9916 

%34 

52 80 SELVAAKKUŞ 6B 1149,67 6 44,67 8 27,33 5 4 3,67 6 5 4,33 5 8 2,33 41 27 32,00 250,973 24 52 304 659 
9964 

%35 

53 341 HİRANUR SÖYLEMEZ 6C 8 75,67 4 62,00 4 52,33 
 

10 4 8,67 7 8 4,33 33 30 23,00 249,304 9 53 311 674 
10074 

%35 

54 118 ZEHRABETÜLBULUT 6B 1058,33 6 35,00 2 40,67 9 1 8,67 7 0 7,00 2 6 0,00 36 19 29,67 248,082 25 54 314 678 
10178 

%35 

55 397 HELİNÇİFTÇİ 6A 7 55,33 5 24,33 3 41,67 3 1 2,67 7 2 6,33 6 3 5,00 31 17 25,33 243,509 12 55 328 706 
10497 

%36 

56 312 BÜŞRADERMAN 6A 12211,33 6 15,67 7 16,67 4 3 3,00 2 8 -0,67 7 4 5,67 38 19 31,67 242,467 13 56 333 716 
10584 

%37 

57 403 ESRANURYÜKKALDI 6D 1058,33 2 50,33 6 25,33 3 1 2,67 1 1 0,67 9 1 8,67 31 15 26,00 240,002 4 57 342 735 
10786 

%37 

58 152 AYNURÇİFTÇİ 6D 1149,67 3 70,67 7 36,00 5 5 3,33 6 7 3,67 6 8 3,33 38 34 26,67 239,562 5 58 346 740 
10822 

%38 

59 524 HALAHALASKARI 6B 8 66,00 5 24,33 4 33,00 8 2 7,33 5 4 3,67 6 5 4,33 36 22 28,66 236,158 26 59 362 769 
11054 

%38 

60 483 ECRİNMODANLI 6E 9 67,00 5 43,67 6 35,00 8 1 7,67 6 4 4,67 4 8 1,33 38 26 29,34 233,182 7 60 373 789 
11281 

%39 

61 169 AYŞEESLEMELÇİ 6A 1058,33 5 43,67 4 62,00 6 4 4,67 8 5 6,33 3 10 -0,33 36 34 24,67 229,093 14 61 394 819 
11566 

%40 

62 404 FATMABETÜLESEN 6E 12311,00 5 43,67 6 44,67 2 0 2,00 5 3 4,00 3 9 0,00 33 23 25,34 227,391 8 62 401 834 
11691 

%41 

63 265 HÜSNAÇİFTÇİ 6A 1149,67 0 9-3,00 9 18,67 5 5 3,33 4 7 1,67 6 5 4,33 35 31 24,67 227,301 15 63 403 837 
11702 

%41 

64 800 AYEELKESSAR 6E 1058,33 6 44,67 6 44,67 7 2 6,33 5 7 2,67 5 10 1,67 39 32 28,34 225,210 9 64 412 853 
11875 

%41 

65 147 MAHİNURCİBA 6E 8 46,67 4 23,33 5 24,33 5 2 4,33 6 9 3,00 6 6 4,00 34 25 25,66 224,881 10 65 414 855 
11894 

%41 

66 537 İMRANNİSAYANTUR 6C 9 67,00 3 70,67 3 70,67 7 3 6,00 8 7 5,67 5 10 1,67 35 40 21,68 223,165 10 66 421 871 
12024 

%42 
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Sıra 

 

 
Ö.No 

 
İsim 

 
Sınıf 

Sözel(TÜR) Sözel(SOS) Sözel(DİN) Sözel(İNG) Sa yısal(MAT) Sayısal(FEN)  

TürkçeSO SYALBİLGİL EDRinK.veA.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı SnfOkul İlçe İl Genel 

GenelOrtalama 7 65,46 4 52,46 5 43,61 6 3 4,60 6 6 4,03 6 7 3,74 34 31 23,90 220,950 
 

OkulOrtalaması 8 66,15 4 52,41 5 43,99 5 3 4,40 6 6 3,87 6 7 3,64 35 30 24,46 222,900 
 

67 402 HATİCEBETÜLAKDE 6A 8 46,67 3 51,33 4 42,67 4 4 2,67 7 5 5,33 5 7 2,67 31 29 21,34 222,216 16 67 427 882 
12094 

%42 

68 411 AKSANURKOYUNCU 6E 9 67,00 2 8-0,67 4 62,00 2 1 1,67 6 8 3,33 7 5 5,33 30 34 18,66 217,863 11 68 451 922 
12472 

%43 

69 507 KÜBRANURGENÇ 6A 8 56,33 2 8-0,67 2 21,33 7 3 6,00 6 8 3,33 7 8 4,33 32 34 20,65 216,792 17 69 456 932 
12583 

%44 

70 320 HAFSAÇİFTÇİ 6A 8 66,00 2 60,00 7 36,00 5 4 3,67 5 6 3,00 6 6 4,00 33 31 22,67 214,809 18 70 471 953 
12740 

%44 

71 467 GÜLBAHARYILDIZ 6A 7 84,33 3 70,67 2 8-0,67 6 4 4,67 7 6 5,00 7 8 4,33 32 41 18,33 213,171 19 71 479 967 
12884 

%45 

72 527 HANİNALMHIMID 6C 7 36,00 4 33,00 3 51,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 5 4,33 31 25 22,66 211,892 11 72 488 980 
12998 

%45 

73 111 RÜMEYSAASLAN 6A 8 75,67 5 53,33 7 36,00 4 4 2,67 4 8 1,33 7 6 5,00 35 33 24,00 210,780 20 73 496 989 
13096 

%45 

74 305 AYŞEGÜLOĞUZ 6A 7 55,33 2 40,67 3 51,33 2 5 0,33 5 6 3,00 8 5 6,33 27 30 16,99 209,615 21 74 509 1005 
13210 

%46 

75 456 ELİFNURAY 6E 1048,67 3 32,00 4 33,00 2 6 0,00 4 8 1,33 6 5 4,33 29 29 19,33 208,291 12 75 517 1018 
13346 

%46 

76 439 DAMLAAYTEN 6C 9 67,00 7 36,00 10010,00 6 4 4,67 2 9 -1,00 6 8 3,33 40 30 30,00 207,977 12 76 520 1023 
13368 

%46 

77 529 HATİCEİSTEMİ 6D 8 75,67 3 70,67 3 70,67 6 4 4,67 5 10 1,67 8 7 5,67 33 42 19,02 206,093 6 77 533 1048 
13552 

%47 

78 233 HATİCETUĞBAY 6E 8 66,00 3 61,00 4 62,00 7 3 6,00 5 7 2,67 5 7 2,67 32 35 20,34 202,441 13 78 552 1086 
13855 

%48 

79 137 RUMEYSAECECANB 6B 9 47,67 4 62,00 6 25,33 7 3 6,00 4 8 1,33 4 8 1,33 34 31 23,66 201,837 27 79 560 1095 
13905 

%48 

80 588 ZEYNEPAKKUŞ 6C 8 75,67 5 53,33 7 36,00 7 3 6,00 4 11 0,33 6 8 3,33 37 37 24,66 199,526 13 80 573 1117 
14108 

%49 

81 325 HATİCEBAKAY 6A 11310,00 3 51,33 1 01,00 5 0 5,00 4 5 2,33 1 4 -0,33 25 17 19,33 199,516 22 81 575 1119 
14110 

%49 

82 478 EMİNEİMRANAKDO 6D 7 84,33 3 61,00 2 8-0,67 6 4 4,67 5 7 2,67 7 6 5,00 30 39 17,00 199,123 7 82 580 1125 
14133 

%49 

83 382 NURSENAYÜKKALDI 6A 9 67,00 4 62,00 6 44,67 6 4 4,67 4 5 2,33 3 8 0,33 32 33 21,00 193,786 23 83 613 1175 
14658 

%51 

84 406 ŞEYMAAKKUŞ 6C 9 67,00 5 53,33 10010,00 7 3 6,00 2 9 -1,00 5 10 1,67 38 33 27,00 193,576 14 84 616 1178 
14682 

%51 

85 540 İREMBUDAK 6E 1048,67 2 60,00 3 70,67 4 5 2,33 4 9 1,00 6 9 3,00 29 40 15,67 192,659 14 85 621 1185 
14770 

%51 

86 257 HİLALYARENPEKTAŞ 6A 9 57,33 1 6-1,00 1 20,33 3 1 2,67 7 7 4,67 
 

21 21 14,00 191,407 24 86 628 1202 
14893 

%52 

87 458 ELİFTAŞDEMİR 6C 7 74,67 3 51,33 2 8-0,67 3 5 1,33 5 9 2,00 7 6 5,00 27 40 13,66 187,372 15 87 663 1257 
15309 

%53 

88 129 ZEYNEBIDEMEN 6C 4110,33 5 53,33 4 62,00 5 5 3,33 6 7 3,67 7 7 4,67 31 41 17,33 187,226 16 88 664 1258 
15325 

%53 

89 495 NUREFŞANATAŞ 6C 7 84,33 3 41,67 5 34,00 0 2 -0,67 5 7 2,67 6 7 3,67 26 31 15,67 186,776 17 89 669 1265 
15371 

%53 

90 486 BEYZANURAKTAŞ 6E 9 18,67 2 31,00 2 31,00 5 3 4,00 1 6 -1,00 4 5 2,33 23 21 16,00 178,653 15 90 739 1378 
16267 

%56 

91 103 AYBÜKEALTIN 6B 8 75,67 1 5-0,67 3 22,33 7 2 6,33 2 5 0,33 5 8 2,33 26 29 16,32 176,174 28 91 770 1423 
16545 

%57 

92 571 SARAALJAFFAL 6E 7 74,67 6 44,67 7 36,00 8 2 7,33 2 9 -1,00 4 8 1,33 34 33 23,00 174,373 16 92 787 1451 
16740 

%58 

93 553 MERVEOKKAŞ 6C 8 75,67 3 70,67 5 43,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 6 9 3,00 29 38 16,35 174,056 18 93 792 1458 
16777 

%58 

94 582 ŞEYMABOZKURT 6C 7 84,33 3 70,67 5 53,33 4 6 2,00 5 9 2,00 5 9 2,00 29 44 14,33 172,773 19 94 805 1476 
16904 

%59 

95 0 RAVZANURATLI 6B 8 75,67 4 62,00 2 8-0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 28 47 12,34 171,380 29 95 822 1500 
17075 

%59 

96 317 ECRİNKARANFİL 6A 1058,33 2 8-0,67 010-3,33 4 6 2,00 5 7 2,67 3 11 -0,67 24 47 8,33 167,231 25 96 864 1560 
17530 

%61 

97 565 REŞİDENURAKBAŞ 6C 6 64,00 1 6-1,00 4 42,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 7 2,67 25 34 13,68 166,199 20 97 872 1573 
17662 

%61 

98 534 HÜMEYRA ASLAN 6D 9 47,67 2 8-0,67 4 62,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 26 36 14,00 164,249 8 98 890 1612 
17893 

%62 

99 290 FEHİMENUR KILIÇ 6E 7 65,00 1 8-1,67 3 51,33 3 7 0,67 6 9 3,00 4 10 0,67 24 45 9,00 162,576 17 99 907 1643 
18111 

%63 
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Sınıf 

Sözel(TÜR) Sözel(SOS) Sözel(DİN) Sözel(İNG) Sa yısal(MAT) Sayısal(FEN)  

TürkçeSO SYALBİLGİL EDRinK.veA.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı SnfOkul İlçe İl Genel 

GenelOrtalama 7 65,46 4 52,46 5 43,61 6 3 4,60 6 6 4,03 6 7 3,74 34 31 23,90 220,950 
 

OkulOrtalaması 8 66,15 4 52,41 5 43,99 5 3 4,40 6 6 3,87 6 7 3,64 35 30 24,46 222,900 
 

100 542 LEEMARALISSA 6C 1 5-0,67 4 13,67 3 12,67 6 2 5,33 5 5 3,33 2 2 1,33 21 16 15,66 161,898 21 100 919 1659 
18194 

%63 

101 555 NUR ALMOHAMMADA 6E 
    

6 6 4,00 6 9 3,00 12 15 7,00 154,985 18 101 10051783 
19055 

%66 

102 585 ZAHİDENURÖZDEMİ 6C 5101,67 3 70,67 5 43,67 6 4 4,67 4 10 0,67 5 8 2,33 28 43 13,68 154,979 22 102 10061784 
19057 

%66 

103 247 AYŞE ÖZLEME 6A 7 65,00 2 7-0,33 4 33,00 
 

3 4 1,67 3 8 0,33 19 28 9,67 153,870 26 103 10181808 
19202 

%67 

104 490 EYLÜLAKGÜN 6D 5 82,33 3 61,00 2 60,00 2 6 0,00 4 9 1,00 6 7 3,67 22 42 8,00 151,698 9 104 10451849 
19450 

%67 

105 208 ZEYNEPSARUHAN 6D 7 45,67 4 33,00 4 23,33 
 

0 2 -0,67 3 6 1,00 18 17 12,33 151,656 10 105 10461850 
19453 

%68 

1065550 NUR ALMOHAMMADA 6E 5 82,33 6 44,67 4 62,00 8 2 7,33 
  

23 20 16,33 149,744 19 106 10731886 
19693 

%68 

107 413 ASLIAKÇAL 6C 6 93,00 2 8-0,67 6 44,67 7 3 6,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 29 45 14,00 148,570 23 107 10951921 
19839 

%69 

108 418 BÜŞRAELSAİD 6C 3 41,67 0 1-0,33 2 21,33 9 0 9,00 4 2 3,33 0 7 -2,33 18 16 12,67 148,420 24 108 10971924 
19858 

%69 

109 213 SERAPYILDIZ 6E 6 93,00 5 53,33 5 53,33 5 5 3,33 5 8 2,33 2 12 -2,00 28 44 13,32 148,254 20 109 11001928 
19890 

%69 

110 532 HAZALDEMİRBİLEK 6C 5101,67 1 9-2,00 2 8-0,67 5 5 3,33 5 7 2,67 5 10 1,67 23 49 6,67 147,877 25 110 11081938 
19934 

%69 

111 747 AYŞEGÜLKARAKUŞ 6D 9 67,00 3 41,67 
 

5 3 4,00 2 5 0,33 1 9 -2,00 20 27 11,00 147,656 11 111 11131945 
19966 

%69 

112 577 SÜMEYYEÇİFTÇİ 6E 7 84,33 2 8-0,67 5 53,33 1 8 -1,67 5 10 1,67 4 11 0,33 24 50 7,32 145,072 21 112 11622027 
20364 

%71 

113 114 MELEK ORHAN 6E 6 93,00 2 8-0,67 5 53,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 7 7 4,67 26 48 10,00 143,941 22 113 11772048 
20509 

%71 

114 513 FEYZA AVCI 6E 7 65,00 4 62,00 6 44,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 9 1,00 27 44 12,34 139,459 23 114 12372152 
21090 

%73 

115 482 ESLEMDONUKER 6C 6 83,33 2 8-0,67 5 53,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 5 9 2,00 22 44 7,32 139,353 26 115 12422158 
21113 

%73 

116 535 HÜMEYRA KILIÇ 6E 6 64,00 1 5-0,67 2 50,33 2 8 -0,67 3 8 0,33 4 7 1,67 18 39 4,99 137,504 24 116 12752201 
21380 

%74 

117 176 EMANALHASSAN 6E 2 7-0,33 3 41,67 2 60,00 6 3 5,00 4 6 2,00 3 7 0,67 20 33 9,01 136,802 25 117 12852215 
21482 

%75 

118 574 SUDENAZKUYUMCU 6C 4110,33 4 62,00 3 61,00 2 6 0,00 5 6 3,00 3 9 0,00 21 44 6,33 134,036 27 118 13322293 
21882 

%76 

119 425 BİLGEAY 6D 9 67,00 2 50,33 3 51,33 3 4 1,67 2 7 -0,33 0 9 -3,00 19 36 7,00 128,426 12 119 14252433 
22635 

%79 

120 219 ZEYNEPDURAN 6E 312-1,00 2 7-0,33 3 70,67 3 7 0,67 3 9 0,00 6 6 4,00 20 48 4,01 124,707 26 120 15132563 
23171 

%80 

121 450 ECEMSUBİNİCİ 6D 5101,67 1 6-1,00 5 43,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 2 10 -1,33 22 40 8,68 120,195 13 121 15852674 
23798 

%83 

122 471 EMİNEÇAMLIOĞLU 6C 4 91,00 1 6-1,00 3 61,00 3 3 2,00 4 8 1,33 2 9 -1,00 17 41 3,33 115,695 28 122 16662796 
24396 

%85 

123 409 ADİLEAKDENİZ 6D 5 92,00 2 7-0,33 3 51,33 5 4 3,67 1 11 -2,67 4 7 1,67 20 43 5,67 114,312 14 123 16842828 
24577 

%85 

124 150 SÜMEYYEKOĞA 6D 6 93,00 2 8-0,67 2 8-0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 11 -0,67 21 53 3,32 111,978 15 124 17232884 
24879 

%86 

125 228 FİRDEVSBUCAK 6E 4110,33 1 7-1,33 3 51,33 3 5 1,33 3 12 -1,00 5 9 2,00 19 49 2,66 111,464 27 125 17312894 
24933 

%87 

126 8 YILDIZDEMİR 6E 4100,67 2 7-0,33 3 51,33 4 5 2,33 4 11 0,33 3 11 -0,67 20 49 3,66 110,724 28 126 17452912 
25029 

%87 

127 98 AYÇABETÜLAŞIK 6D 7 74,67 1 6-1,00 1 5-0,67 2 5 0,33 3 8 0,33 1 11 -2,67 15 42 0,99 110,568 16 127 17512919 
25054 

%87 

128 581 SÜMEYYESULTANGE 6D 5101,67 2 8-0,67 3 70,67 1 9 -2,00 2 10 -1,33 5 8 2,33 18 52 0,67 110,564 17 128 17522920 
25056 

%87 

129 541 İREMSUAKBAŞ 6D 212-2,00 2 8-0,67 4 42,67 3 7 0,67 5 8 2,33 3 10 -0,33 19 49 2,67 110,544 18 129 17532921 
25062 

%87 

130 624 ZELALÇELİK 6A 7 84,33 1 9-2,00 6 35,00 1 8 -1,67 0 9 -3,00 3 8 0,33 18 45 2,99 106,479 27 130 18423033 
25550 

%89 

131 526 ĞADİRDAAS 6C 3 90,00 0 8-2,67 2 21,33 3 5 1,33 2 12 -2,00 6 9 3,00 16 45 0,99 105,044 29 131 18633069 
25754 

%89 

132 521 GÜLBAHARİHLAL 6D 7 84,33 2 60,00 3 70,67 4 5 2,33 1 11 -2,67 2 11 -1,67 19 48 2,99 101,031 19 132 19303157 
26187 

%91 
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ULU 

OKULNETLİSTESİ(LGSsıralı) 
KATILIMLAR 

İL İLÇE OKUL SINAVADI OKUL İLÇE İL GENEL 

ŞANLIURFA HALİLİYE VEYSELKARANİİMAMHATİPORTAOK 6.SINIFLGS2.DENEME 139 2332 3738 28819 

 
Sıra 

 

 
Ö.No 

 
İsim 

 
Sınıf 

Sözel(TÜR) Sözel(SOS) Sözel(DİN) Sözel(İNG) Sa yısal(MAT) Sayısal(FEN)  

TürkçeSO SYALBİLGİL EDRinK.veA.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı SnfOkul İlçe İl Genel 

GenelOrtalama 7 6 5,46 4 52,46 5 43,61 6 3 4,60 6 6 4,03 6 7 3,74 34 31 23,90 220,950 
 

OkulOrtalaması 8 6 6,15 4 52,41 5 43,99 5 3 4,40 6 6 3,87 6 7 3,64 35 30 24,46 222,900 
 

133 452 ECRİNŞEBEL 6C 3 12 -1,00 1 5-0,67 6 44,67 3 7 0,67 6 9 3,00 0 12 -4,00 19 49 2,67 100,634 30 133 19373167 
26231 

%91 

134 432 BÜŞRAALTUN 6D 3 12 -1,00 3 70,67 2 8-0,67 2 7 -0,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 18 56 -0,66 99,664 20 134 19513184 
26319 

%91 

135 383 SEVİMYEDİKARDEŞ 6A 2 10 -1,33 2 7-0,33 5 43,67 2 6 0,00 2 5 0,33 1 6 -1,00 14 38 1,34 94,363 28 135 20353307 
26871 

%93 

136 408 GÜZİDEKUYUMCU 6D 3 12 -1,00 3 70,67 1 9-2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 16 59 -3,67 90,593 21 136 20943386 
27209 

%94 

137 544 LİLYANELSALİH 6A 1 14 -3,67 5 53,33 1 9-2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 21 54 2,99 86,025 29 137 21453465 
27551 

%96 

138 238 MİHRİBANAYAZ 6E 2 13 -2,33 4 62,00 3 70,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 0 15 -5,00 13 62 -7,66 41,675 29 138 23253728 
28732 

%100 

139 170 HİRAYILDIZ 6D 
      

0 0 0,00 
  

 

NETORTALAMALARINAGÖREKIYASLAMA PUANORT.GÖREKIYAS 
 

NETORTALAMASINAGÖREŞUBEKARŞILAŞTIRMA PUANAGÖREŞUBEKIYAS 
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