
ULU 

GÖZ 

L 

0 

R 

OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı) 
KATILIMLAR 

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL 

ŞANLIURFA HALİLİYE VEYSEL KARANİ İMAM HATİP ORTAOK 7. SINIF LGS 2.DENEME 116 2258 4156 27477 

 

Sıra 

 
 
Ö.No 

 

İsim 

 

Sınıf 

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN)  

Türkçe SO SYAL BİLGİL EDRin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 10     8    7,52 5 4    3,65 5 4    3,62 5 3 4,13 8 7 5,62 8 8 5,40 41 34 29,94 292,250  

Okul Ortalaması 11     6    8,97 5 4    3,39 5 3    4,37 5 3 4,54 8 5 6,30 8 7 5,93 43 28 33,50 305,800  

1 349 EBRAR ORAL 7D 17   3  16,00 8 2  7,33 8 2  7,33 9 0 9,00 18 1 17,67 13 3 12,00 73 11 69,33 428,669 1 1 33 205 
2326 

% 8,47 

2 324 HAYRÜNNİSA ŞAHİN 7B 17   2  16,33 7 3  6,00 9 1  8,67 10 0 10,00 15 3 14,00 15 5 13,33 73 14 68,33 421,850 1 2 36 228 
2649 

% 9,64 

3 281 BELİNAY ÇAĞDAŞ 7B 17   3  16,00 8 2  7,33 9 1  8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 17 3 16,00 72 11 68,33 418,026 2 3 41 246 
2848 

% 10 

4 254 HAZAL AKÇİÇEK 7B 17   3  16,00 7 3  6,00 8 2  7,33 10 0 10,00 19 0 19,00 10 10 6,67 71 18 65,00 411,624 3 4 49 272 
3209 

% 12 

5 201 HATİCE KEÇECİ 7B 13   6  11,00 8 2  7,33 7 3  6,00 10 0 10,00 15 2 14,33 16 0 16,00 69 13 64,66 408,235 4 5 54 293 
3400 

% 12 

6 307 ELİF ÖZTÜRK 7E 17   3  16,00 7 2  6,33 7 3  6,00 3 4 1,67 17 1 16,67 11 1 10,67 62 14 57,34 403,659 1 6 61 313 
3671 

% 13 

7 293 RUMEYSA OĞUZ 7A 17   2  16,33 6 4  4,67 7 3  6,00 9 1 8,67 16 2 15,33 12 7 9,67 67 19 60,67 403,098 1 7 62 315 
3703 

% 13 

8 249 ZEYNEP İKBAL YEŞİL 7B 14   5  12,33 9 1  8,67 8 1  7,67 9 1 8,67 14 1 13,67 14 3 13,00 68 12 64,01 402,188 5 8 64 318 
3765 

% 14 

9 314 HENA ALJAFFAL 7C 15   3  14,00 8 1  7,67 8 2  7,33 10 0 10,00 12 5 10,33 15 2 14,33 68 13 63,66 400,475 1 9 67 326 
3850 

% 14 

10 415 MERYEM KIZILGÖL 7D 16   2  15,33 3 4  1,67 9 0  9,00 6 2 5,33 17 1 16,67 11 4 9,67 62 13 57,67 400,106 2 10 68 329 
3866 

% 14 

11 223 FATMA ZEHRA DAĞ 7B 17   2  16,33 7 3  6,00 9 1  8,67 10 0 10,00 12 4 10,67 13 5 11,33 68 15 63,00 399,420 6 11 71 335 
3902 

% 14 

12 354 ZEHRA BAYRAM 7B 16   4  14,67 7 3  6,00 10   0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 13 6 11,00 69 17 63,34 397,584 7 12 73 341 
4016 

% 15 

13 286 AZRA İREM SEVİNÇ 7B 16   4  14,67 9 1  8,67 6 4  4,67 10 0 10,00 15 2 14,33 11 5 9,33 67 16 61,67 396,350 8 13 76 350 
4081 

% 15 

14 224 RÜVEYDA UMMAN 7D 18   2  17,33 6 4  4,67 8 2  7,33 8 2 7,33 12 3 11,00 12 5 10,33 64 18 57,99 392,288 3 14 85 371 
4313 

% 16 

15 199 ZEYNEP YÜZÜBEYAZ 7B 15   5  13,33 8 2  7,33 10   0 10,00 9 1 8,67 13 3 12,00 12 5 10,33 67 16 61,66 390,660 9 15 87 381 
4418 

% 16 

16 311 BİDAR YAPICIER 7C 14   3  13,00 8 1  7,67 7 3  6,00 6 1 5,67 12 1 11,67 14 3 13,00 61 12 57,01 387,228 2 16 92 397 
4633 

% 17 

17 350 FİRDEVS BOLBAY 7E 13   4  11,67 7 2  6,33 6 4  4,67 8 2 7,33 18 0 18,00 9 4 7,67 61 16 55,67 384,125 2 17 97 408 
4804 

% 17 

18 306 RABİA KINACIOĞLU 7A 15   5  13,33 6 4  4,67 8 2  7,33 7 3 6,00 14 3 13,00 11 5 9,33 61 22 53,66 377,267 2 18 109 446 
5231 

% 19 

19 164 FİRDEVS CENGİZ 7A 16   4  14,67 6 3  5,00 6 4  4,67 8 2 7,33 7 7 4,67 17 3 16,00 60 23 52,34 372,630 3 19 117 469 
5536 

% 20 

20 407 AMİNE HALAT 7B 16   4  14,67 5 4  3,67 7 3  6,00 9 1 8,67 9 6 7,00 14 3 13,00 60 21 53,01 372,502 10 20 118 470 
5545 

% 20 

21 271 GÜLER MÜSRİ 7B 14   6  12,00 6 4  4,67 7 3  6,00 9 1 8,67 12 5 10,33 12 7 9,67 60 26 51,34 362,993 11 21 143 521 
6162 

% 22 

22 327 RÜVEYDA KORKMAZ 7B 12   7  9,67 3 4  1,67 8 1  7,67 10 0 10,00 12 0 12,00 12 5 10,33 57 17 51,34 362,879 12 22 144 523 
6173 

% 22 

23 127 ZEYNEP HAVİN ENGU 7A 16   4  14,67 8 2  7,33 7 3  6,00 9 1 8,67 11 5 9,33 8 8 5,33 59 23 51,33 356,885 4 23 162 553 
6601 

% 24 

24 68 ELİF MEST 7A 15   5  13,33 7 2  6,33 8 2  7,33 7 3 6,00 10 2 9,33 10 8 7,33 57 22 49,65 356,190 5 24 163 556 
6654 

% 24 

25 389 ELİF ECRİN BİLGİN 7A 16   4  14,67 5 5  3,33 7 3  6,00 4 6 2,00 11 6 9,00 12 8 9,33 55 32 44,33 355,269 6 25 165 564 
6723 

% 24 

26 365 ZEYNEP YILDIRIM 7E 14   6  12,00 5 1  4,67 7 3  6,00 6 0 6,00 14 1 13,67 6 2 5,33 52 13 47,67 355,267 3 26 166 565 
6725 

% 24 

27 210 DENİZ İNCİ ÇAKIR 7D 16   4  14,67 4 6  2,00 5 4  3,67 9 1 8,67 13 6 11,00 8 8 5,33 55 29 45,34 350,676 4 27 175 590 
7078 

% 26 

28 505 ELİF İREM ŞAHİN 7B 14   6  12,00 7 3  6,00 6 4  4,67 9 0 9,00 9 4 7,67 11 6 9,00 56 23 48,34 349,087 13 28 181 598 
7171 

% 26 

29 323 SÜMEYRA GEÇGEL 7E 17   3  16,00 5 4  3,67 7 3  6,00 7 2 6,33 9 3 8,00 8 8 5,33 53 23 45,33 347,397 4 29 189 610 
7298 

% 27 

30 133 NURDAN AK 7A 12   7  9,67 2 4  0,67 8 2  7,33 5 3 4,00 10 5 8,33 13 4 11,67 50 25 41,67 341,441 7 30 204 643 
7744 

% 28 

31 4330 INTESSAR ALISSA 7C 6 7  3,67 4 3  3,00 8 0  8,00 8 1 7,67 10 2 9,33 14 2 13,33 50 15 45,00 337,161 3 31 213 666 
8078 

% 29 

32 342 RABİA DEMİR 7E 11   9  8,00 5 5  3,33 7 3  6,00 6 3 5,00 13 3 12,00 10 7 7,67 52 30 42,00 336,692 5 32 216 670 
8113 

% 30 

33 14 FATIMA ZEHRA BAHA 7B 15   5  13,33 7 3  6,00 4 6  2,00 10 0 10,00 10 7 7,67 9 11 5,33 55 32 44,33 336,196 14 33 218 676 
8158 

% 30 
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 10     8    7,52 5 4    3,65 5 4    3,62 5 3 4,13 8 7 5,62 8 8 5,40 41 34 29,94 292,250  

Okul Ortalaması 11     6    8,97 5 4    3,39 5 3    4,37 5 3 4,54 8 5 6,30 8 7 5,93 43 28 33,50 305,800  

34 266 REYYAN GÜNEŞ 7B 10   8  7,33 7 3  6,00 7 3  6,00 8 2 7,33 10 5 8,33 12 6 10,00 54 27 44,99 335,779 15 34 220 678 
8190 

% 30 

35 308 HİKMET AKTAŞOĞLU 7E 15   5  13,33 6 4  4,67 7 3  6,00 6 4 4,67 12 5 10,33 6 10 2,67 52 31 41,67 333,872 6 35 222 684 
8334 

% 30 

36 465 ZEYNEP ELİF AKFIRAT 7B 12   8  9,33 7 3  6,00 6 4  4,67 7 3 6,00 8 6 6,00 12 8 9,33 52 32 41,33 327,256 16 36 247 741 
8850 

% 32 

37 64 ESİL ELKULAYB 7D 11   4  9,67 3 4  1,67 7 3  6,00 10 0 10,00 12 4 10,67 5 5 3,33 48 20 41,34 325,157 5 37 253 754 
9025 

% 33 

38 352 FİDAN RAVZA ÜNVER 7A 11   7  8,67 6 4  4,67 7 3  6,00 7 3 6,00 11 5 9,33 8 7 5,67 50 29 40,34 323,721 8 38 261 768 
9170 

% 33 

39 334 EMİNE KILIÇ 7C 11   7  8,67 4 5  2,33 7 3  6,00 5 5 3,33 10 2 9,33 9 5 7,33 46 27 36,99 322,698 4 39 266 777 
9264 

% 34 

40 132 FATMAGÜL ÖRGEN 7A 10   9  7,00 4 4  2,67 5 5  3,33 8 2 7,33 10 5 8,33 11 4 9,67 48 29 38,33 322,349 9 40 267 780 
9292 

% 34 

41 445 HÜMEYRANUR TAŞ 7B 13   6  11,00 8 2  7,33 6 4  4,67 9 1 8,67 4 9 1,00 12 6 10,00 52 28 42,67 322,225 17 41 268 782 
9305 

% 34 

42 248 AYŞE NİDA ZEREN 7B 14   3  13,00 2 2  1,33 7 1  6,67 10 0 10,00 4 3 3,00 9 7 6,67 46 16 40,67 321,509 18 42 272 790 
9380 

% 34 

43 373 BERRANUR GARİP 7B 14   6  12,00 5 5  3,33 9 1  8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 8 7 5,67 50 24 42,01 320,983 19 43 275 794 
9422 

% 34 

44 202 MERYEM SU ER 7B 15   4  13,67 3 5  1,33 8 2  7,33 9 0 9,00 6 7 3,67 7 8 4,33 48 26 39,33 317,372 20 44 289 819 
9724 

% 35 

45 374 RÜMEYSA ÇARMA 7E 13   4  11,67 6 3  5,00 8 2  7,33 7 0 7,00 7 3 6,00 3 0 3,00 44 12 40,00 316,178 7 45 294 828 
9831 

% 36 

46 74 LÜTFİYE NAZ YAVUZ 7A 12   6  10,00 3 5  1,33 5 5  3,33 7 3 6,00 10 3 9,00 8 8 5,33 45 30 34,99 316,118 10 46 296 830 
9837 

% 36 

47 151 FATMANUR ÖZALP 7A 13   5  11,33 4 5  2,33 2 7  -0,33 7 3 6,00 12 3 11,00 5 6 3,00 43 29 33,33 315,490 11 47 300 835 
9886 

% 36 

48 15 SUADET YAREN BAH 7A 10   7  7,67 7 3  6,00 7 3  6,00 8 0 8,00 5 0 5,00 10 7 7,67 47 20 40,34 314,428 12 48 305 848 
9983 

% 36 

49 322 HİRA NUR AKBAŞ 7E 12   7  9,67 6 2  5,33 4 1  3,67 1 1 0,67 12 2 11,33 4 5 2,33 39 18 33,00 311,452 8 49 327 883 
10271 

% 37 

50 287 NURSİMA KILIÇ 7C 14   3  13,00 5 5  3,33 5 3  4,00 4 5 2,33 7 7 4,67 8 7 5,67 43 30 33,00 311,167 5 50 328 884 
10294 

% 37 

51 88 SÜMEYYE YEŞİLDAĞ 7D 12   7  9,67 5 4  3,67 6 3  5,00 3 3 2,00 10 4 8,67 7 8 4,33 43 29 33,34 310,137 6 51 335 895 
10402 

% 38 

52 491 MERYEM YILMAZ 7D 13   7  10,67 6 3  5,00 6 2  5,33 3 4 1,67 7 2 6,33 6 4 4,67 41 22 33,67 308,282 7 52 342 909 
10566 

% 38 

53 136 SÜMEYRA DOĞAN 7A 12   5  10,33 3 1  2,67 5 4  3,67 
 

5 3 4,00 10 1 9,67 35 14 30,34 307,983 13 53 345 912 
10600 

% 39 

54 364 HATİCE MİNA YAVUZ 7C 9 7  6,67 7 3  6,00 5 3  4,00 5 2 4,33 6 7 3,67 11 2 10,33 43 24 35,00 306,085 6 54 357 929 
10777 

% 39 

55 474 FAHRİYE GÜLSÜM KU 7D 12   8  9,33 5 5  3,33 7 3  6,00 2 8 -0,67 8 5 6,33 10 10 6,67 44 39 30,99 305,715 8 55 358 933 
10815 

% 39 

56 363 RÜVEYDA TURAN 7E 11   4  9,67 5 3  4,00 3 2  2,33 5 1 4,67 8 3 7,00 5 1 4,67 37 14 32,34 303,934 9 56 368 952 
11002 

% 40 

57 120 CEREN ÇİÇEK 7A 9 4  7,67 4 4  2,67 7 3  6,00 2 0 2,00 4 4 2,67 12 3 11,00 38 18 32,01 303,670 14 57 369 954 
11023 

% 40 

58 157 ELİF ŞEKER 7E 13   7  10,67 5 5  3,33 5 4  3,67 4 6 2,00 4 6 2,00 11 6 9,00 42 34 30,67 302,300 10 58 378 968 
11148 

% 41 

59 49 SARAH ALHAJER 7D 9 4  7,67 2 2  1,33 8 1  7,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 8 5,33 43 19 36,67 301,808 9 59 380 973 
11194 

% 41 

60 356 EBRAR DEMİR 7D 10   7  7,67 3 6  1,00 6 3  5,00 4 6 2,00 6 10 2,67 13 4 11,67 42 36 30,01 301,751 10 60 381 974 
11198 

% 41 

61 318 FATİMATÜZEHRA BE 7D R 7   10  3,67 3 4  1,67 6 1  5,67 5 4 3,67 14 5 12,33 7 8 4,33 42 32 31,34 300,102 11 61 393 998 
11360 

% 41 

62 424 NİHAL BULUT 7C 8 9  5,00 4 4  2,67 5 4  3,67 2 8 -0,67 10 3 9,00 9 2 8,33 38 30 28,00 299,555 7 62 400 1010 
11424 

% 42 

63 105 FATMA RANA ÜNVER 7A 11   3  10,00 5 4  3,67 5 5  3,33 8 2 7,33 4 10 0,67 10 5 8,33 43 29 33,33 298,944 15 63 403 1016 
11481 

% 42 

64 116 ZEYNEP EDA KAYA 7A 11   9  8,00 4 5  2,33 4 6  2,00 8 1 7,67 5 5 3,33 11 7 8,67 43 33 32,00 298,720 16 64 405 1018 
11503 

% 42 

65 362 RAVZA KÜBRA KESE 7E 9 6  7,00 5 2  4,33 6 1  5,67 5 0 5,00 7 4 5,67 6 1 5,67 38 14 33,34 298,185 11 65 411 1029 
11552 

% 42 

66 246 NİSANUR DEMİR 7C 15   2  14,33 5 3  4,00 7 3  6,00 1 7 -1,33 6 6 4,00 3 4 1,67 37 25 28,67 297,000 8 66 418 1043 
11679 

% 43 
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 10     8    7,52 5 4    3,65 5 4    3,62 5 3 4,13 8 7 5,62 8 8 5,40 41 34 29,94 292,250  

Okul Ortalaması 11     6    8,97 5 4    3,39 5 3    4,37 5 3 4,54 8 5 6,30 8 7 5,93 43 28 33,50 305,800  

67 188 HİRAMNAS GÜLNİD S 7B 
    

14 2 13,33 12 4 10,67 26 6 24,00 295,483 21 67 424 1053 
11824 

% 43 

68 410 MEYS ALJAFFAL 7C 10   7  7,67 7 3  6,00 7 3  6,00 7 3 6,00 7 8 4,33 6 5 4,33 44 29 34,33 294,822 9 68 428 1058 
11887 

% 43 

69 368 SİHAM ALMHIMID 7D 8 9  5,00 2 6  0,00 5 3  4,00 6 3 5,00 11 2 10,33 5 4 3,67 37 27 28,00 290,716 12 69 451 1108 
12281 

% 45 

70 388 ZAENB ALRA I 7E 12   5  10,33 5 3  4,00 8 2  7,33 6 3 5,00 4 6 2,00 4 2 3,33 39 21 31,99 290,065 12 70 454 1116 
12337 

% 45 

71 166 NİSA KARAKEÇİLİ 7C 11   6  9,00 3 4  1,67 4 5  2,33 2 5 0,33 10 0 10,00 4 8 1,33 34 28 24,66 289,626 10 71 459 1122 
12387 

% 45 

72 416 NURSİMA YÜREKLİ 7C 12   5  10,33 4 6  2,00 6 4  4,67 2 5 0,33 4 7 1,67 9 7 6,67 37 34 25,67 286,974 11 72 476 1154 
12665 

% 46 

73 297 ESMA KIŞLAR 7B 12   6  10,00 4 3  3,00 3 2  2,33 3 0 3,00 2 5 0,33 10 7 7,67 34 23 26,33 285,233 22 73 490 1178 
12831 

% 47 

74 485 AZRA NUR AKGÜL 7E 13   7  10,67 3 6  1,00 2 8  -0,67 5 5 3,33 5 3 4,00 8 11 4,33 36 40 22,66 281,451 13 74 516 1217 
13202 

% 48 

75 313 ŞEYMA KIZILELMA 7E 12   7  9,67 6 4  4,67 3 6  1,00 3 7 0,67 10 8 7,33 5 13 0,67 39 45 24,01 281,389 14 75 517 1219 
13210 

% 48 

76 282 ZÜHRE KÜÇÜKDEVECİ 7D 14   6  12,00 3 7  0,67 7 3  6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 6 1,00 38 31 27,67 281,118 13 76 524 1228 
13248 

% 48 

77 468 ZEYNEP ESMER 7B 12   6  10,00 6 3  5,00 5 3  4,00 5 3 4,00 5 9 2,00 6 10 2,67 39 34 27,67 279,687 23 77 532 1243 
13368 

% 49 

78 488 CEYLİN ERVA KILIÇ 7C 9 2  8,33 3 1  2,67 2 2  1,33 3 1 2,67 4 7 1,67 8 2 7,33 29 15 24,00 279,326 12 78 535 1247 
13401 

% 49 

79 557 ZEYNEP GENCER 7A 9 7  6,67 3 4  1,67 3 1  2,67 10 0 10,00 5 3 4,00 6 7 3,67 36 22 28,68 278,804 17 79 539 1254 
13459 

% 49 

80 189 HİRA NUR ENSAR 7A 10   4  8,67 5 5  3,33 5 5  3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 9 8 6,33 36 35 24,33 276,297 18 80 563 1299 
13743 

% 50 

81 128 ZEYNEP AKSOY 7A 13   6  11,00 5 5  3,33 4 3  3,00 5 5 3,33 5 15 0,00 8 12 4,00 40 46 24,66 275,355 19 81 571 1317 
13859 

% 50 

82 345 SÜMEYYE SÜRER 7C 10   5  8,33 6 2  5,33 4 4  2,67 3 2 2,33 4 5 2,33 5 4 3,67 32 22 24,66 273,493 13 82 587 1341 
14067 

% 51 

83 173 AYŞEGÜL YILDIRIM 7C 10   4  8,67 3 5  1,33 5 3  4,00 4 1 3,67 5 3 4,00 4 7 1,67 31 23 23,34 271,673 14 83 606 1370 
14258 

% 52 

84 303 HATİCE ECE ATEŞ 7B 9   10  5,67 3 7  0,67 4 6  2,00 7 3 6,00 5 12 1,00 11 9 8,00 39 47 23,34 270,617 24 84 613 1382 
14374 

% 52 

85 367 REYYAN DİNÇ 7D 9 8  6,33 2 6  0,00 4 3  3,00 4 4 2,67 10 7 7,67 5 11 1,33 34 39 21,00 270,124 14 85 617 1392 
14429 

% 53 

86 340 YASEMİN KALENDER 7D 12   8  9,33 5 2  4,33 5 4  3,67 4 3 3,00 1 6 -1,00 7 7 4,67 34 30 24,00 269,033 15 86 629 1410 
14536 

% 53 

87 309 İSLİM BERA YANAR 7E 14   6  12,00 9 1  8,67 6 4  4,67 4 4 2,67 2 10 -1,33 5 15 0,00 40 40 26,68 268,552 15 87 634 1418 
14581 

% 53 

88 100 ELİF NUR YÜKKALDIR 7D 6   11  2,33 4 6  2,00 5 4  3,67 5 4 3,67 9 9 6,00 8 8 5,33 37 42 23,00 268,250 16 88 638 1423 
14625 

% 53 

89 347 ELİF NUR İŞÇİ 7D 10   8  7,33 3 6  1,00 4 5  2,33 6 2 5,33 8 4 6,67 4 14 -0,67 35 39 21,99 266,384 17 89 657 1458 
14863 

% 54 

90 379 RİMAS ELFARİS 7D 7 6  5,00 5 4  3,67 5 5  3,33 6 2 5,33 6 6 4,00 6 10 2,67 35 33 24,00 264,984 18 90 667 1478 
15011 

% 55 

91 261 ZÜBEYDE SU ULUHAN 7E 8   10  4,67 5 4  3,67 7 3  6,00 5 3 4,00 5 8 2,33 7 11 3,33 37 39 24,00 262,252 16 91 695 1528 
15364 

% 56 

92 75 HAYRUNİSA AKAN 7A 11   6  9,00 4 4  2,67 4 6  2,00 0 2 -0,67 5 6 3,00 5 10 1,67 29 34 17,67 260,751 20 92 716 1559 
15544 

% 57 

93 252 HENA ELHACSALİH 7C 9 5  7,33 2 0  2,00 7 3  6,00 2 1 1,67 6 5 4,33 1 8 -1,67 27 22 19,66 255,430 15 93 772 1663 
16172 

% 59 

94 492 HİRANUR KAYA 7E 11   5  9,33 0 8  -2,67 5 4  3,67 1 8 -1,67 7 13 2,67 6 12 2,00 30 50 13,33 254,951 17 94 780 1674 
16227 

% 59 

95 344 ESRA AKTAŞOĞLU 7C 4 9  1,00 3 3  2,00 3 4  1,67 1 4 -0,33 8 4 6,67 5 4 3,67 24 28 14,68 248,580 16 95 847 1799 
17010 

% 62 

96 130 ECRİN NİDA DAĞLI 7C 7 9  4,00 5 4  3,67 6 1  5,67 2 5 0,33 4 10 0,67 5 6 3,00 29 35 17,34 244,726 17 96 889 1886 
17485 

% 64 

97 480 EMİNE KARABEY 7E 11   9  8,00 4 6  2,00 5 5  3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 35 55 16,66 244,224 18 97 896 1901 
17557 

% 64 

98 333 ELİF ASLAN 7C 9 6  7,00 2 3  1,00 2 6  0,00 2 4 0,67 2 5 0,33 5 5 3,33 22 29 12,33 243,033 18 98 914 1929 
17711 

% 64 

99 600 CİNAN ABDULAZİZ 7D 7   12  3,00 3 5  1,33 5 5  3,33 3 5 1,33 10 10 6,67 3 13 -1,33 31 50 14,33 241,214 19 99 937 1970 
17951 

% 65 
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ULU 
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ESALİ H 

Kİ 

OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı) 
KATILIMLAR 

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL 

ŞANLIURFA HALİLİYE VEYSEL KARANİ İMAM HATİP ORTAOK 7. SINIF LGS 2.DENEME 116 2258 4156 27477 

 

Sıra 

 
 
Ö.No 

 

İsim 

 

Sınıf 

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN)  

Türkçe SO SYAL BİLGİL EDRin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 10     8    7,52 5 4    3,65 5 4    3,62 5 3 4,13 8 7 5,62 8 8 5,40 41 34 29,94 292,250  

Okul Ortalaması 11     6    8,97 5 4    3,39 5 3    4,37 5 3 4,54 8 5 6,30 8 7 5,93 43 28 33,50 305,800  

100 357 ÜMMÜGÜLSÜM DEMİ 7E 9 9  6,00 3 6  1,00 3 4  1,67 1 2 0,33 3 13 -1,33 7 6 5,00 26 40 12,67 241,138 19 100 938 1971 
17964 

% 65 

101 148 SUDENAZ ÇİMEN 7D 7 6  5,00 2 3  1,00 4 3  3,00 3 2 2,33 1 7 -1,33 6 4 4,67 23 25 14,67 240,964 20 101 941 1975 
17980 

% 65 

102 279 AYŞEGÜL ATEŞ 7C 8 7  5,67 2 4  0,67 4 2  3,33 2 5 0,33 2 12 -2,00 7 7 4,67 25 37 12,67 238,089 19 102 980 2055 
18417 

% 67 

103 377 ZEYNEB MELLEVERD 7E 3 9  0,00 3 5  1,33 2 5  0,33 4 2 3,33 8 3 7,00 3 6 1,00 23 30 12,99 236,535 20 103 1008 2105 
18649 

% 68 

104 375 SİMA NUR AKBAŞ 7D 7 9  4,00 2 4  0,67 2 5  0,33 1 5 -0,67 4 12 0,00 8 10 4,67 24 45 9,00 232,143 21 104 1076 2228 
19246 

% 70 

105 285 FERİDE DEMİRBİLEK 7D 7   12  3,00 2 8  -0,67 4 6  2,00 4 6 2,00 4 13 -0,33 7 10 3,67 28 55 9,67 227,223 22 105 1158 2373 
19935 

% 73 

106 255 FATMA BAĞLI 7A 6   10  2,67 2 5  0,33 1 9  -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 10 3,67 20 50 3,34 218,058 21 106 1334 2666 
21326 

% 78 

107 434 ELİF YABİR 7D 7   11  3,33 3 6  1,00 1 8  -1,67 1 9 -2,00 4 8 1,33 5 11 1,33 21 53 3,32 215,905 23 107 1389 2756 
21696 

% 79 

108 386 ZEYNEP AZRA AKTAŞ 7E 8   10  4,67 4 2  3,33 1 6  -1,00 1 4 -0,33 5 8 2,33 2 15 -3,00 21 45 6,00 215,732 21 108 1396 2765 
21734 

% 79 

109 336 KÜBRA NUR HORUZ 7C 1 8  -1,67 1 3  0,00 3 5  1,33 2 3 1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 16 30 5,99 213,816 20 109 1434 2826 
22046 

% 80 

110 112 FATMANUR KEŞKÜŞ 7E 5 7  2,67 4 0  4,00 2 5  0,33 2 2 1,33 2 6 0,00 2 9 -1,00 17 29 7,33 211,520 22 110 1483 2905 
22425 

% 82 

111 338 SEVİM AKIN 7D 5 8  2,33 3 4  1,67 0 4  -1,33 3 3 2,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 16 32 5,34 211,036 24 111 1497 2929 
22527 

% 82 

112 376 YAĞMUR HIDIROĞLU 7E 6   13  1,67 2 6  0,00 2 7  -0,33 5 2 4,33 5 8 2,33 3 15 -2,00 23 51 6,00 209,580 23 112 1534 2981 
22763 

% 83 

113 355 NURCAN YABİR 7D 1 9  -2,00 3 3  2,00 4 3  3,00 2 3 1,00 3 10 -0,33 6 10 2,67 19 38 6,34 206,182 25 113 1612 3107 
23264 

% 85 

114 145 ERVA ÇELİK 7D 4    16 -1,33 4 6  2,00 4 6  2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 27 63 6,01 204,943 26 114 1645 3161 
23489 

% 85 

115 277 ADALET HANIM BAZİ 7C 1    19 -5,33 3 7  0,67 5 5  3,33 2 8 -0,67 6 7 3,67 5 14 0,33 22 60 2,00 194,978 21 115 1874 3507 
24956 

% 91 

116 477 DERYA KÜÇÜK 7C 
    

4 11 0,33 3 12 -1,00 7 23 -0,67 192,052 22 116 1939 3618 
25371 

% 92 
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