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Sıra 

 
 
Ö.No 

 

İsim 

 

Sınıf 

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN)  

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 11     7    8,40 5 4    3,89 6 3    4,88 4 3 3,46 6 6 4,01 9 7 6,35 41 29 30,99 294,850  

Okul Ortalaması 12     6    9,92 5 3    4,14 7 2    5,85 4 3 3,34 8 4 6,28 10 6 7,56 45 24 37,09 318,860  

1 190 MELEK REYYAN AKD 8B 18   1  17,67 9 0  9,00 9 1  8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 0 19,00 85 2 84,34 481,535 1 1 3 12 
347 

% 1,05 

2 510 FATİMA ZEHRA YAVU 8E 17   3  16,00 10   0 10,00 10   0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 85 5 83,34 475,097 1 2 5 22 
566 

% 1,72 

3 27 YÜSRA YAVUZTÜRK 8A 19   1  18,67 9 1  8,67 9 0  9,00 7 2 6,33 18 1 17,67 18 2 17,33 80 7 77,67 463,630 1 3 8 44 
1065 

% 3,23 

4 83 FEYZA NUR KAYA 8A 17   2  16,33 9 1  8,67 10   0 10,00 8 1 7,67 16 2 15,33 17 1 16,67 77 7 74,67 444,721 2 4 24 93 
1901 

% 5,76 

5 18 FİRDEVS ŞAHİN 8D 16   3  15,00 6 3  5,00 10   0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 15 3 14,00 76 9 73,00 440,940 1 5 30 106 
2085 

% 6,32 

6 81 ESİN ASLAN 8B 15   5  13,33 10   0 10,00 10   0 10,00 7 3 6,00 17 2 16,33 18 1 17,67 77 11 73,33 439,761 2 6 32 110 
2139 

% 6,48 

7 7 ZELİHA NİSA KUTLU 8D 19   1  18,67 4 6  2,00 9 1  8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 16 4 14,67 73 17 67,35 431,672 2 7 40 136 
2540 

% 7,70 

8 269 RABİA ECRİN ÖZGÜL 8E 15   5  13,33 5 5  3,33 9 1  8,67 3 3 2,00 19 1 18,67 18 2 17,33 69 17 63,33 428,663 2 8 42 143 
2706 

% 8,20 

9 51 RIM AHMADALJNED 8C 18   2  17,33 7 3  6,00 9 1  8,67 9 1 8,67 15 2 14,33 15 5 13,33 73 14 68,33 425,604 1 9 48 155 
2865 

% 8,68 

10 280 MELİS ÇELİK 8B 17   2  16,33 7 3  6,00 8 2  7,33 6 4 4,67 17 1 16,67 12 7 9,67 67 19 60,67 407,485 3 10 65 218 
3859 

% 12 

11 67 ELİF SUDE AKSOY 8B 16   4  14,67 9 1  8,67 8 2  7,33 6 3 5,00 16 2 15,33 13 7 10,67 68 19 61,67 403,630 4 11 71 229 
4095 

% 12 

12 99 FATOŞ KARAKUŞ 8B 13   5  11,33 8 2  7,33 10   0 10,00 7 3 6,00 15 1 14,67 15 5 13,33 68 16 62,66 401,664 5 12 77 238 
4226 

% 13 

13 144 HAYRUNNİSA YAŞAR 8D 15   5  13,33 4 5  2,33 9 1  8,67 6 4 4,67 15 3 14,00 15 2 14,33 64 20 57,33 398,795 3 13 80 244 
4420 

% 13 

14 25 YAĞMUR KEVSER ES 8A 15   5  13,33 7 3  6,00 8 2  7,33 5 1 4,67 15 3 14,00 14 5 12,33 64 19 57,66 394,104 3 14 91 264 
4764 

% 14 

15 63 ASUDE SENA BALDE 8B 18   1  17,67 6 4  4,67 8 2  7,33 6 4 4,67 8 7 5,67 17 3 16,00 63 21 56,01 390,415 6 15 96 277 
5016 

% 15 

16 28 FATMA ZEHRA DERM 8A 17   2  16,33 8 1  7,67 9 1  8,67 7 3 6,00 10 5 8,33 13 4 11,67 64 16 58,67 387,609 4 16 101 286 
5238 

% 16 

17 48 BETÜL ŞEKER 8B 14   4  12,67 7 3  6,00 7 3  6,00 6 2 5,33 17 2 16,33 12 8 9,33 63 22 55,66 387,223 7 17 102 288 
5275 

% 16 

18 195 ELİF SUDE HIDIROĞL 8D 15   5  13,33 7 1  6,67 6 2  5,33 10 0 10,00 15 1 14,67 10 4 8,67 63 13 58,67 387,162 4 18 103 289 
5278 

% 16 

19 47 ERVA YANAR 8B 14   5  12,33 7 2  6,33 9 1  8,67 3 6 1,00 13 4 11,67 16 4 14,67 62 22 54,67 387,018 8 19 104 290 
5291 

% 16 

20 163 RAVZA TATLIOĞLU 8E 14   5  12,33 10   0 10,00 9 1  8,67 3 1 2,67 10 2 9,33 15 1 14,67 61 10 57,67 385,702 3 20 108 295 
5394 

% 16 

21 36 SEDEF CEYLİN İLENGİ 8B 12   7  9,67 6 3  5,00 8 2  7,33 7 2 6,33 17 1 16,67 12 7 9,67 62 22 54,67 379,353 9 21 122 327 
5881 

% 18 

22 33 ZEYNEP GÜLTEKİN 8B 16   4  14,67 7 2  6,33 9 1  8,67 3 7 0,67 13 5 11,33 13 7 10,67 61 26 52,34 378,736 10 22 126 333 
5942 

% 18 

23 107 HÜMEYRA AĞIN 8B 15   5  13,33 10   0 10,00 9 1  8,67 9 1 8,67 10 6 8,00 13 6 11,00 66 19 59,67 378,298 11 23 128 335 
5976 

% 18 

24 276 RAVZA ZEREN 8E 14   5  12,33 7 3  6,00 9 1  8,67 5 3 4,00 13 4 11,67 12 4 10,67 60 20 53,34 374,483 4 24 142 369 
6310 

% 19 

25 215 ZELİHA SUDE ÇİÇEK 8D 14   3  13,00 5 3  4,00 10   0 10,00 3 1 2,67 13 3 12,00 10 1 9,67 55 11 51,34 371,870 5 25 146 386 
6535 

% 20 

26 85 FATMA SAF 8A 15   5  13,33 8 2  7,33 8 2  7,33 6 4 4,67 9 5 7,33 13 6 11,00 59 24 50,99 362,465 5 26 172 437 
7370 

% 22 

27 423 EBRAR KAYA 8D 15   5  13,33 5 4  3,67 9 1  8,67 2 2 1,33 5 3 4,00 17 3 16,00 53 18 47,00 360,330 6 27 177 452 
7562 

% 23 

28 155 ELİF BERRA BOZTAŞL 8A 13   5  11,33 9 0  9,00 8 1  7,67 7 2 6,33 12 2 11,33 9 6 7,00 58 16 52,66 360,193 6 28 178 454 
7576 

% 23 

29 186 FİRDEVS ARSLAN 8B 13   6  11,00 6 4  4,67 8 2  7,33 10 0 10,00 11 1 10,67 10 6 8,00 58 19 51,67 357,730 12 29 182 463 
7781 

% 24 

30 746 ZEHRA NAS YANTUR 8C 17   3  16,00 7 3  6,00 10   0 10,00 2 3 1,00 1 0 1,00 15 3 14,00 52 12 48,00 356,820 2 30 184 467 
7858 

% 24 

31 34 ARZU BEYZA ŞAHİNA 8E 11   7  8,67 7 3  6,00 9 1  8,67 5 5 3,33 9 2 8,33 14 3 13,00 55 21 48,00 352,988 5 31 195 490 
8216 

% 25 

32 131 ÖZLEM KILIÇ 8B 13   5  11,33 6 3  5,00 7 3  6,00 2 7 -0,33 11 3 10,00 13 5 11,33 52 26 43,33 352,535 13 32 196 491 
8261 

% 25 

33 436 ESMA DEMİR 8E 15   3  14,00 7 3  6,00 8 2  7,33 7 2 6,33 11 5 9,33 8 7 5,67 56 22 48,66 352,159 6 33 201 498 
8302 

% 25 
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Ö.No 

 

İsim 

 

Sınıf 

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN)  

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 11     7    8,40 5 4    3,89 6 3    4,88 4 3 3,46 6 6 4,01 9 7 6,35 41 29 30,99 294,850  

Okul Ortalaması 12     6    9,92 5 3    4,14 7 2    5,85 4 3 3,34 8 4 6,28 10 6 7,56 45 24 37,09 318,860  

34 32 HİLAL BULUT 8D 12   4  10,67 3 3  2,00 9 0  9,00 10 0 10,00 12 0 12,00 6 5 4,33 52 12 48,00 345,554 7 34 222 554 
8974 

% 27 

35 179 CEMRE NAZ GÜNEŞ 8E 16   3  15,00 9 1  8,67 10   0 10,00 2 1 1,67 1 0 1,00 12 3 11,00 50 8 47,34 345,531 7 35 223 555 
8976 

% 27 

36 141 SEMANUR GEZİCİ 8B 14   6  12,00 8 2  7,33 9 1  8,67 6 3 5,00 4 7 1,67 14 4 12,67 55 23 47,34 342,480 14 36 230 572 
9276 

% 28 

37 4 HATİCE SALİHA BİRİ 8B 15   4  13,67 10   0 10,00 9 1  8,67 4 5 2,33 5 1 4,67 10 7 7,67 53 18 47,01 342,264 15 37 232 575 
9296 

% 28 

38 23 MEKSELİNA ATAŞ 8B 11   9  8,00 6 3  5,00 7 3  6,00 6 4 4,67 12 4 10,67 12 7 9,67 54 30 44,01 341,542 16 38 237 582 
9378 

% 28 

39 494 ŞEYMA BUDABEK 8C 14   5  12,33 6 3  5,00 8 2  7,33 1 3 0,00 6 4 4,67 14 6 12,00 49 23 41,33 339,985 3 39 242 596 
9537 

% 29 

40 453 CENNET ELRECEP 8C 13   6  11,00 8 2  7,33 9 1  8,67 7 3 6,00 5 6 3,00 13 6 11,00 55 24 47,00 338,434 4 40 245 604 
9700 

% 29 

41 26 CEREN DOĞAN 8B 11   6  9,00 6 3  5,00 5 5  3,33 3 7 0,67 12 4 10,67 12 5 10,33 49 30 39,00 337,542 17 41 250 614 
9801 

% 30 

42 461 LİMAR ELKULAYB 8D 6 5  4,33 2 4  0,67 5 1  4,67 9 1 8,67 12 0 12,00 12 0 12,00 46 11 42,34 337,197 8 42 252 618 
9839 

% 30 

43 94 AZRA YASAK 8E 12   2  11,33 4 2  3,33 8 2  7,33 4 2 3,33 13 0 13,00 5 6 3,00 46 14 41,32 336,200 8 43 259 630 
9937 

% 30 

44 197 ELİF KILIÇ 8A 15   4  13,67 2 6  0,00 9 1  8,67 5 4 3,67 2 4 0,67 15 4 13,67 48 23 40,35 335,399 7 44 263 637 
10038 

% 30 

45 239 ZEYNEP SAKAT 8D 13   5  11,33 5 4  3,67 6 4  4,67 5 2 4,33 7 4 5,67 13 6 11,00 49 25 40,67 335,018 9 45 264 638 
10081 

% 31 

46 153 EDA SONAY 8C 15   4  13,67 2 2  1,33 8 2  7,33 1 1 0,67 5 6 3,00 13 3 12,00 44 18 38,00 333,604 5 46 270 649 
10229 

% 31 

47 92 FATMA ZEHRA YILDIR 8A 15   2  14,33 5 4  3,67 7 2  6,33 5 3 4,00 10 5 8,33 7 9 4,00 49 25 40,66 333,181 8 47 273 652 
10270 

% 31 

48 17 HAYRUNNİSA PARLAK 8B 13   7  10,67 4 0  4,00 5 5  3,33 5 3 4,00 10 6 8,00 12 8 9,33 49 29 39,33 332,685 18 48 277 656 
10331 

% 31 

49 38 HATİCE KÜBRA AKBA 8A 14   3  13,00 7 2  6,33 9 0  9,00 6 3 5,00 6 3 5,00 8 7 5,67 50 18 44,00 331,091 9 49 286 671 
10550 

% 32 

50 999 YASEMİN ALCHARIF 8B 13   7  10,67 5 4  3,67 6 3  5,00 4 6 2,00 7 3 6,00 13 6 11,00 48 29 38,34 330,652 19 50 288 673 
10593 

% 32 

51 109 İMHAN NUR ÇİFTÇİ 8A 18   2  17,33 5 5  3,33 9 1  8,67 5 4 3,67 4 7 1,67 8 7 5,67 49 26 40,34 328,122 10 51 302 698 
10870 

% 33 

52 142 SIDIKA ECRİN BEŞKAT 8B 12   8  9,33 4 6  2,00 5 5  3,33 7 3 6,00 11 8 8,33 11 8 8,33 50 38 37,32 323,872 20 52 326 733 
11334 

% 34 

53 992 NURŞİNFER UĞUZLU 8B 10  10  6,67 9 1  8,67 10   0 10,00 5 5 3,33 6 3 5,00 11 5 9,33 51 24 43,00 321,950 21 53 335 749 
11510 

% 35 

54 612 ZEHRA YILDIZ 8E 14   5  12,33 8 1  7,67 7 2  6,33 2 2 1,33 4 0 4,00 9 7 6,67 44 17 38,33 319,686 9 54 347 774 
11755 

% 36 

55 602 MAHİDE BETÜL IŞIKL 8D 15   3  14,00 7 1  6,67 8 0  8,00 10 0 10,00 7 4 5,67 4 14 -0,67 51 22 43,67 318,335 10 55 354 790 
11918 

% 36 

56 50 ZEYNEP BERRA TATLI 8A 11   4  9,67 4 5  2,33 8 2  7,33 1 6 -1,00 9 3 8,00 9 6 7,00 42 26 33,33 315,996 11 56 368 818 
12202 

% 37 

57 126 NİSA NUR MARIŞMAK 8B 10  10  6,67 6 4  4,67 6 4  4,67 7 3 6,00 9 8 6,33 12 8 9,33 50 37 37,67 314,864 22 57 375 833 
12339 

% 37 

58 9 RÜMEYSA ÇAVUN 8E 14   5  12,33 5 5  3,33 7 3  6,00 0 1 -0,33 2 0 2,00 11 4 9,67 39 18 33,00 313,210 10 58 382 851 
12545 

% 38 

59 138 RANA YALÇIN 8B 10   5  8,33 10   0 10,00 8 2  7,33 
  

14 5 12,33 42 12 37,99 312,434 23 59 386 860 
12645 

% 38 

60 21 NİSA NUR AKAR 8D 10   5  8,33 6 1  5,67 6 1  5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 11 2,33 46 20 39,34 310,732 11 60 395 877 
12848 

% 39 

61 701 ELİF SABUNCU 8E 8 2  7,33 7 2  6,33 7 2  6,33 0 1 -0,33 2 2 1,33 14 5 12,33 38 14 33,32 305,260 11 61 424 941 
13516 

% 41 

62 177 ZELİHA ALKAN 8C 14   5  12,33 7 3  6,00 7 3  6,00 4 3 3,00 1 6 -1,00 11 8 8,33 44 28 34,66 304,408 6 62 429 952 
13610 

% 41 

63 220 ZEHRA DOĞAN 8C 11   4  9,67 5 4  3,67 3 1  2,67 3 3 2,00 6 2 5,33 9 6 7,00 37 20 30,34 302,531 7 63 439 973 
13845 

% 42 

64 196 EBRU KILIÇ 8A 14   5  12,33 2 4  0,67 9 1  8,67 2 5 0,33 4 4 2,67 7 4 5,67 38 23 30,34 301,178 12 64 444 995 
14015 

% 42 

65 222 ELİF AZRA ALPARSLA 8E 13   3  12,00 6 3  5,00 8 1  7,67 7 0 7,00 
 

7 7 4,67 41 14 36,34 299,619 12 65 455 1017 
14234 

% 43 

66 162 HATİCE GÜLER HABE 8C R13    5  11,33 2 1  1,67 2 2  1,33 
 

4 0 4,00 10 6 8,00 31 14 26,33 299,359 8 66 459 1024 
14274 

% 43 
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Sınıf 

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN)  

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 11     7    8,40 5 4    3,89 6 3    4,88 4 3 3,46 6 6 4,01 9 7 6,35 41 29 30,99 294,850  

Okul Ortalaması 12     6    9,92 5 3    4,14 7 2    5,85 4 3 3,34 8 4 6,28 10 6 7,56 45 24 37,09 318,860  

67 11 MERVENUR ONUR 8A 15   2  14,33 4 4  2,67 6 1  5,67 1 1 0,67 5 1 4,67 1 1 0,67 32 10 28,68 295,876 13 67 479 1069 
14697 

% 45 

68 78 ESMA NUR AZAK 8D 7 7  4,67 5 2  4,33 7 3  6,00 5 2 4,33 6 4 4,67 10 6 8,00 40 24 32,00 293,043 12 68 498 1102 
15068 

% 46 

69 16 AMİNE ÇİÇEK 8A 13   4  11,67 6 1  5,67 5 3  4,00 2 1 1,67 4 6 2,00 7 7 4,67 37 22 29,68 292,775 14 69 502 1110 
15116 

% 46 

70 154 EDANUR DOĞAN 8C 10   4  8,67 4 0  4,00 8 0  8,00 0 1 -0,33 3 5 1,33 9 3 8,00 34 13 29,67 292,463 9 70 505 1117 
15153 

% 46 

71 102 HATİCE NURSEVER T 8D E 11   8  8,33 7 3  6,00 8 2  7,33 6 3 5,00 3 3 2,00 8 10 4,67 43 29 33,33 290,196 13 71 521 1150 
15451 

% 47 

72 42 FATMA ŞUAYBİ 8C 11   7  8,67 5 3  4,00 5 3  4,00 8 0 8,00 4 7 1,67 8 8 5,33 41 28 31,67 287,847 10 72 539 1189 
15779 

% 48 

73 39 PERİHAN BOZKURT 8E 11   7  8,67 6 4  4,67 5 5  3,33 4 5 2,33 8 5 6,33 6 12 2,00 40 38 27,33 285,236 13 73 569 1232 
16101 

% 49 

74 13 BETÜL DİYARBEKİRLİ 8C 8 8  5,33 2 4  0,67 4 3  3,00 3 4 1,67 4 2 3,33 11 3 10,00 32 24 24,00 282,709 11 74 598 1281 
16472 

% 50 

75 250 İREM SU HEBEŞ 8E 13   7  10,67 4 6  2,00 9 1  8,67 5 4 3,67 5 7 2,67 5 12 1,00 41 37 28,68 281,919 14 75 607 1298 
16586 

% 50 

76 178 RÜVEYDA POLAT 8C 15   5  13,33 7 1  6,67 5 4  3,67 4 2 3,33 0 1 -0,33 5 10 1,67 36 23 28,34 281,261 12 76 614 1311 
16673 

% 51 

77 174 İREM TAŞDEMİR 8C 13   5  11,33 1 1  0,67 5 4  3,67 3 5 1,33 2 2 1,33 7 9 4,00 31 26 22,33 276,293 13 77 651 1396 
17352 

% 53 

78 2170 NEFİSE ARSLAN 8C 15   5  13,33 8 2  7,33 3 3  2,00 5 2 4,33 
  

31 12 26,99 275,251 14 78 661 1414 
17496 

% 53 

79 165 SÜMEYYE DOĞAN 8A 10   9  7,00 2 0  2,00 7 2  6,33 
 

2 4 0,67 9 7 6,67 30 22 22,67 270,893 15 79 725 1516 
18115 

% 55 

80 115 NAZLI KOYUNCU 8A 12   7  9,67 4 5  2,33 5 5  3,33 2 3 1,00 2 6 0,00 7 5 5,33 32 31 21,66 270,513 16 80 728 1521 
18155 

% 55 

81 300 ZEYNEP GÜLAP 8E 10   9  7,00 6 0  6,00 4 5  2,33 2 1 1,67 7 2 6,33 4 11 0,33 33 28 23,66 270,424 15 81 732 1527 
18173 

% 55 

82 171 FERRAH TAŞÇI 8C 13   3  12,00 3 4  1,67 5 3  4,00 3 4 1,67 3 3 2,00 4 11 0,33 31 28 21,67 269,695 15 82 739 1543 
18256 

% 55 

83 214 ZEYNEP YILDIRIM 8D 15   3  14,00 2 7  -0,33 5 5  3,33 1 6 -1,00 2 9 -1,00 6 9 3,00 31 39 18,00 268,022 14 83 757 1577 
18502 

% 56 

84 22 TALAH ALALOUSH 8D 5   10  1,67 6 4  4,67 4 4  2,67 7 3 6,00 10 7 7,67 6 10 2,67 38 38 25,35 267,488 15 84 763 1592 
18585 

% 56 

85 187 SONGÜL DEMİR 8E 8 9  5,00 6 4  4,67 6 1  5,67 
 

4 4 2,67 7 6 5,00 31 24 23,01 266,992 16 85 771 1603 
18649 

% 57 

86 30 MERVE NUR ÖZBAY 8D 4   10  0,67 5 4  3,67 4 2  3,33 7 3 6,00 10 7 7,67 6 10 2,67 36 36 24,01 262,745 16 86 811 1693 
19254 

% 58 

87 29 FATMA ÇAVANA 8D 2    10 -1,33 3 6  1,00 4 2  3,33 8 0 8,00 11 4 9,67 6 9 3,00 34 31 23,67 262,516 17 87 814 1696 
19296 

% 58 

88 420 BUSE NUR EŞKİ 8D 9 7  6,67 1 5  -0,67 7 3  6,00 3 3 2,00 0 5 -1,67 10 8 7,33 30 31 19,66 260,221 18 88 834 1730 
19623 

% 59 

89 244 GINE TAKLACİ 8E 5   10  1,67 4 3  3,00 4 4  2,67 2 4 0,67 2 4 0,67 12 4 10,67 29 29 19,35 259,914 17 89 838 1736 
19676 

% 60 

90 780 ESMA YÜKKALDIRAN 8C 11   7  8,67 2 7  -0,33 2 7  -0,33 4 6 2,00 7 10 3,67 6 12 2,00 32 49 15,68 258,116 16 90 856 1777 
19942 

% 60 

91 87 ZEHRA SAF 8A 8   11  4,33 3 4  1,67 6 4  4,67 3 4 1,67 5 3 4,00 6 9 3,00 31 35 19,34 257,140 17 91 864 1796 
20078 

% 61 

92 106 HATİCE ÖZİPEK 8A 10   9  7,00 2 3  1,00 4 4  2,67 4 3 3,00 5 7 2,67 5 9 2,00 30 35 18,34 256,040 18 92 892 1833 
20241 

% 61 

93 462 BEYZA NUR RAT 8C 6 5  4,33 4 3  3,00 4 3  3,00 0 5 -1,67 7 8 4,33 5 5 3,33 26 29 16,32 253,956 17 93 912 1876 
20581 

% 62 

94 225 HAYRÜNİSA TOLUN 8C 7 8  4,33 4 4  2,67 3 5  1,33 0 5 -1,67 2 7 -0,33 9 5 7,33 25 34 13,66 246,894 18 94 996 2049 
21692 

% 66 

95 2 İREM ÇİFTÇİ 8A 10   8  7,33 5 5  3,33 7 3  6,00 3 5 1,33 
  

25 21 17,99 245,591 19 95 1014 2080 
21880 

% 66 

96 259 ZEHRA AKDEMİR 8D 11   4  9,67 2 5  0,33 7 3  6,00 3 5 1,33 3 9 0,00 3 13 -1,33 29 39 16,00 245,247 19 96 1020 2087 
21923 

% 66 

97 40 NİSA KARADAĞLI 8C 6 5  4,33 
 

5 1  4,67 1 2 0,33 1 0 1,00 5 3 4,00 18 11 14,33 243,726 19 97 1043 2125 
22166 

% 67 

98 167 SÜMEYYE YILDIZ 8B 12   3  11,00 0 6  -2,00 7 2  6,33 
 

1 4 -0,33 1 8 -1,67 21 23 13,33 242,994 24 98 1058 2147 
22283 

% 68 

99 232 RAVZA KIZILATEŞ 8E 10   9  7,00 2 6  0,00 5 5  3,33 
 

5 5 3,33 4 14 -0,67 26 39 12,99 242,951 18 99 1059 2150 
22298 

% 68 
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ULU 

R 

AZ 

OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı) 
KATILIMLAR 

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL 

ŞANLIURFA HALİLİYE VEYSEL KARANİ İMAM HATİP ORTAOK 8. SINIF LGS 2.DENEME 110 2162 4291 32989 

 

Sıra 

 
 
Ö.No 

 

İsim 

 

Sınıf 

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN)  

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 11 7 8,40 5 4    3,89 6 3    4,88 4 3 3,46 6 6 4,01 9 7 6,35 41 29 30,99 294,850  

Okul Ortalaması 12 6 9,92 5 3    4,14 7 2    5,85 4 3 3,34 8 4 6,28 10 6 7,56 45 24 37,09 318,860  

100 183 SÜMEYYE ALTUN 8D 6 10 2,67 4 4  2,67 6 3  5,00 0 2 -0,67 3 6 1,00 6 8 3,33 25 33 14,00 237,286 20 100 1132 2289 
23210 

% 70 

101 463 MÜZEYYEN ECE DEMİ 8E 7 12 3,00 2 4  0,67 
 

3 4 1,67 6 7 3,67 4 8 1,33 22 35 10,34 232,521 19 101 1210 2422 
23956 

% 73 

102 117 NİSA ÇİÇEK 8D 5 9 2,00 0 3  -1,00 4 3  3,00 1 7 -1,33 6 9 3,00 6 10 2,67 22 41 8,34 229,244 21 102 1261 2532 
24494 

% 74 

103 175 ELİF ORTAÇ 8D 5 10 1,67 3 4  1,67 2 5  0,33 1 7 -1,33 6 8 3,33 6 10 2,67 23 44 8,34 228,580 22 103 1276 2556 
24601 

% 75 

104 159 ELİF NUR GÜVEN 8C 5 9 2,00 1 6  -1,00 1 6  -1,00 3 5 1,33 6 6 4,00 5 9 2,00 21 41 7,33 227,170 20 104 1290 2596 
24834 

% 75 

105 476 GÜLİSTAN YILDIZ 8A 8 8 5,33 1 4  -0,33 4 6  2,00 4 4 2,67 5 10 1,67 3 15 -2,00 25 47 9,34 224,050 20 105 1342 2705 
25346 

% 77 

106 217 NEFİSE ARSLAN 8C 
    

3 5 1,33 7 9 4,00 10 14 5,33 216,937 21 106 1471 2933 
26497 

% 80 

107 91 AMİNE BÜŞRA KAYM 8C 4 11 0,33 2 6  0,00 2 5  0,33 2 4 0,67 4 12 0,00 5 10 1,67 19 48 3,00 204,726 22 107 1704 3383 
28590 

% 87 

108 95 KÜBRA EKE 8E 4 14 -0,67 2 7  -0,33 5 5  3,33 1 7 -1,33 1 2 0,33 5 10 1,67 18 45 3,00 203,924 20 108 1721 3417 
28749 

% 87 

109 191 AZRA HIDIROĞLU 8C 2 14 -2,67 2 5  0,33 0 8  -2,67 3 4 1,67 5 9 2,00 5 12 1,00 17 52 -0,34 193,802 23 109 1911 3785 
30438 

% 92 

110 438 ESMA NUR ÖZBEY 8A 5 14 0,33 1 7  -1,33 2 6  0,00 4 5 2,33 2 14 -2,67 5 13 0,67 19 59 -0,67 188,922 21 110 1989 3930 
31175 

% 95 
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